
11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MERSİN ANAMUR Anamur Borsa İstanbul  İmam Hatip Lisesi 2023- TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME- 2 94 94 406 9402

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,30 13,13 16,01 2,51 1,53 2,12 1,91 1,23 1,61 2,09 1,54 1,71 3,06 1,24 2,75 0,02 0,02 0,01 8,95 4,77 7,76 1,29 1,68 0,87 1,60 1,06 1,34 0,96 1,00 0,71 41,69 27,20 34,89 211,160

Okul Ortalaması 13,63 17,23 9,32 1,64 2,11 1,11 1,66 1,63 1,25 1,05 1,72 0,62 2,44 1,71 2,01 0,00 0,00 0,00 2,85 4,94 1,62 0,87 1,60 0,47 0,34 1,00 0,09 0,50 1,02 0,24 24,98 32,96 16,73 148,540

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 413 ENS BEKR 11A 23 14 19,50 3 2 2,50 9 7 7,25 3 4 2,00 4 3 3,25 5 1 4,75 47 31 39,25 226,278 3598

2 406 GÜLMİRA DOĞAN 11A 20 7 18,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 5 0 5,00 9 5 7,75 1 3 0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 41 19 36,25 219,090 3877

3 374 EYVAZ ÖZTÜRK 11A 21 8 19,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 5 3,75 2 5 0,75 1 4 0,00 1 2 0,50 44 29 36,75 218,768 3891

4 405 SEMANUR DNZ 11A 21 10 18,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 9 8 7,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 37 30 29,50 197,970 4857

5 435 KÜBRA 11A 20 11 17,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 5 4 4,00 4 3 3,25 1 2 0,50 37 27 30,25 197,430 4883

6 409 YUSUF CAN 11A 15 14 11,50 3 2 2,50 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 5 4 4,00 3 3 2,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 35 29 27,75 189,973 5231

7 483 EFİL 11A 18 21 12,75 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 5 0 5,00 13 27 6,25 4 3 3,25 0 7 -1,75 2 4 1,00 45 74 26,50 187,228 5371

8 462 ESMA NUR PARILDAR 11A 19 19 14,25 1 4 0,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 5 8 3,00 4 3 3,25 1 3 0,25 36 41 25,75 182,645 5654

9 431 MELİKE SOLĞUN 11A 15 23 9,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 5 7 3,25 4 3 3,25 1 0 1,00 1 3 0,25 36 44 25,00 180,348 5774

10 510 İBRAHİM BEKAR 11A 20 15 16,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 16 0,00 1 2 0,50 35 43 24,25 176,890 5966

11 460 FURKAN ERTUĞAN 11A 14 21 8,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 3 3,25 3 3 2,25 2 4 1,00 34 40 24,00 175,483 6040

12 402 MA Y 11A 14 10 11,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 6 2 5,50 2 3 1,25 1 0 1,00 24 17 19,75 165,273 6583

13 0 BALKIZZ 11A 17 13 13,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 9 -0,25 1 6 -0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 24 37 14,75 146,310 7458

14 506 SAMET DENİZZ 11A 11 20 6,00 1 1 0,75 4 1 3,75 1 0 1,00 2 7 0,25 2 1 1,75 1 0 1,00 22 30 14,50 145,615 7486

15 400 GREEN 11A 11 23 5,25 2 3 1,25 3 2 2,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 4 7 2,25 2 5 0,75 1 6 -0,50 2 3 1,25 28 56 14,00 145,518 7492

16 514 DENİZ TOPRAK 11A 15 16 11,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 23 35 14,25 145,263 7501

17 496 ENES DOĞAN COŞKUN 11A 12 19 7,25 3 2 2,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 8 32 0,00 2 0 2,00 28 57 13,75 143,215 7602

18 511 TANSU IŞIK 11A 9 26 2,50 2 0 2,00 3 2 2,50 5 2 4,50 3 4 2,00 1 6 -0,50 1 5 -0,25 24 45 12,75 142,973 7616

19 401 LİLA 11A 9 22 3,50 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 5 11 2,25 3 4 2,00 0 5 -1,25 1 5 -0,25 27 58 12,50 141,070 7720

20 419 MEVLÜT ALTUN 11A 12 19 7,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 3 1,25 19 27 12,25 139,660 7791

21 508 AYŞE KILINÇ 11A 12 28 5,00 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 3 1 2,75 2 2 1,50 22 41 11,75 137,048 7882

22 582 ZEHRA GÜL KOÇAK 11A 8 13 4,75 1 0 1,00 1 1 0,75 3 2 2,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 15 17 10,75 135,460 7956

23 420 MENDERES DİPBAKU Z 11A 7 12 4,00 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 9 5 7,75 0 5 -1,25 0 4 -1,00 0 4 -1,00 18 36 9,00 133,940 8000

24 408 MERCEDES 11A 11 20 6,00 1 3 0,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 2 8 0,00 1 3 0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 21 44 10,00 131,380 8099

25 0 TIRCIHAKAN 11A 6 1 5,75 4 1 3,75 10 2 9,50 130,208 8139

26 427 EMRAH ÇAM 11A 11 29 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 18 38 8,50 126,888 8233

27 415 SCANIA 11A 9 30 1,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 5 0 5,00 1 0 1,00 18 42 7,50 124,560 8304

28 429 FATMA UYSAL 11A 12 24 6,00 2 3 1,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 2 7 0,25 18 42 7,50 123,915 8322



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MERSİN ANAMUR Anamur Borsa İstanbul  İmam Hatip Lisesi 2023- TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME- 2 94 94 406 9402

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,30 13,13 16,01 2,51 1,53 2,12 1,91 1,23 1,61 2,09 1,54 1,71 3,06 1,24 2,75 0,02 0,02 0,01 8,95 4,77 7,76 1,29 1,68 0,87 1,60 1,06 1,34 0,96 1,00 0,71 41,69 27,20 34,89 211,160

Okul Ortalaması 13,63 17,23 9,32 1,64 2,11 1,11 1,66 1,63 1,25 1,05 1,72 0,62 2,44 1,71 2,01 0,00 0,00 0,00 2,85 4,94 1,62 0,87 1,60 0,47 0,34 1,00 0,09 0,50 1,02 0,24 24,98 32,96 16,73 148,540

SINIF: 11A

KATILIMLAR

29 0 HUYSUZ 11A 4 32 -4,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 11 14 7,50 3 4 2,00 1 6 -0,50 2 4 1,00 24 77 4,75 118,948 8465

30 423 BEYZANUR BOSTAN 11A 9 29 1,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 3 1,25 1 6 -0,50 1 4 0,00 1 4 0,00 18 52 5,00 115,683 8557

31 407 MAN THE ALL 11A 5 35 -3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 3 8 1,00 2 3 1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 17 62 1,50 105,073 8810

32 502 AYŞE DEMİR 11A 5 24 -1,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 3 6 1,50 11 41 0,75 103,298 8850

33 434 BETÜL SÖYLEMEZ 11A 7 33 -1,25 1 0 1,00 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 15 43 4,25

34 40430 NAZLI MELEK KERBALİ 11A 7 30 -0,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 10 32 2,00
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11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MERSİN ANAMUR Anamur Borsa İstanbul  İmam Hatip Lisesi 2023- TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME- 2 94 94 406 9402

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,30 13,13 16,01 2,51 1,53 2,12 1,91 1,23 1,61 2,09 1,54 1,71 3,06 1,24 2,75 0,02 0,02 0,01 8,95 4,77 7,76 1,29 1,68 0,87 1,60 1,06 1,34 0,96 1,00 0,71 41,69 27,20 34,89 211,160

Okul Ortalaması 13,63 17,23 9,32 1,64 2,11 1,11 1,66 1,63 1,25 1,05 1,72 0,62 2,44 1,71 2,01 0,00 0,00 0,00 2,85 4,94 1,62 0,87 1,60 0,47 0,34 1,00 0,09 0,50 1,02 0,24 24,98 32,96 16,73 148,540

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 312 SAMİ BURAK DOĞAN 11B 27 11 24,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 1 0,75 42 17 37,75 220,385 3829

2 0 SCARFACE 11B 21 9 18,75 2 2 1,50 3 0 3,00 3 2 2,50 3 1 2,75 32 14 28,50 192,088 5149

3 448 YASEMİN KURT 11B 19 18 14,50 2 0 2,00 2 2 1,50 4 1 3,75 1 1 0,75 1 2 0,50 29 24 23,00 173,385 6146

4 442 DAMLA KUMRU 11B 18 13 14,75 1 0 1,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 5 0 5,00 26 15 22,25 170,685 6294

5 378 SPİDERMAN 11B 20 12 17,00 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 26 18 21,50 168,025 6437

6 453 PETRİK BEYTMIN 11B 16 16 12,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 27 25 20,75 165,728 6558

7 464 ASLI ATEŞ 11B 13 9 10,75 2 2 1,50 1 0 1,00 1 2 0,50 5 0 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 23 16 19,00 161,013 6773

8 219 TESNİM HAMMAL 11B 20 12 17,00 0 2 -0,50 20 14 16,50 151,835 7200

9 440 ARI 11B 12 11 9,25 2 2 1,50 2 0 2,00 3 0 3,00 19 13 15,75 151,775 7203

10 441 YAĞMUR KUMRU 11B 14 18 9,50 1 0 1,00 2 0 2,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 2 0 2,00 22 25 15,75 151,203 7243

11 450 PERİPELLA 11B 15 7 13,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 18 10 15,50 148,953 7348

12 452 HAKAN UYSAL 11B 11 21 5,75 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 18 27 11,25 135,825 7933

13 458 ZÜHAL ZEYBEK 11B 9 22 3,50 2 3 1,25 3 0 3,00 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 0 1,00 1 3 0,25 20 39 10,25 132,378 8058

14 1453 AAA 11B 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 1 0 1,00 9 0 9,00 129,120 8172

15 455 SEMİHA KILINÇ 11B 11 22 5,50 1 4 0,00 2 3 1,25 1 3 0,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 18 40 8,00 125,055 8290

16 469 MELEK TUFAN 11B 5 5 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 10 11 7,25 122,945 8344

17 424 BİLGE YILMAZ 11B 10 16 6,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 13 25 6,75 121,578 8390

18 433 ALİ OSMAN IŞIK 11B 10 30 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 6 0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 20 55 6,25 119,658 8447

19 476 TUĞBA ELMALI 11B 10 27 3,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 9 0,75 1 4 0,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 17 50 4,50 114,563 8587

20 503 ARDA ŞİMŞEK 11B 10 16 6,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 2 3 1,25 3 20 -2,00 0 5 -1,25 2 4 1,00 1 3 0,25 19 57 4,75 113,828 8613

21 472 SEMANUR TAŞ 11B 6 27 -0,75 1 2 0,50 1 4 0,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 12 46 0,50 102,483 8871

22 0 ANAKİN SKYVALKER 11B 8 32 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 10 30 2,50 1 6 -0,50 1 6 -0,50 1 5 -0,25 24 96 0,00 101,750 8886

23 432 HASAN ALİ ŞİMŞEK 11B 8 32 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 4 36 -5,00 2 5 0,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 23 97 -1,25



11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MERSİN ANAMUR Anamur Borsa İstanbul  İmam Hatip Lisesi 2023- TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME- 2 94 94 406 9402

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,30 13,13 16,01 2,51 1,53 2,12 1,91 1,23 1,61 2,09 1,54 1,71 3,06 1,24 2,75 0,02 0,02 0,01 8,95 4,77 7,76 1,29 1,68 0,87 1,60 1,06 1,34 0,96 1,00 0,71 41,69 27,20 34,89 211,160

Okul Ortalaması 13,63 17,23 9,32 1,64 2,11 1,11 1,66 1,63 1,25 1,05 1,72 0,62 2,44 1,71 2,01 0,00 0,00 0,00 2,85 4,94 1,62 0,87 1,60 0,47 0,34 1,00 0,09 0,50 1,02 0,24 24,98 32,96 16,73 148,540

SINIF: 11B

KATILIMLAR
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11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MERSİN ANAMUR Anamur Borsa İstanbul  İmam Hatip Lisesi 2023- TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME- 2 94 94 406 9402

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,30 13,13 16,01 2,51 1,53 2,12 1,91 1,23 1,61 2,09 1,54 1,71 3,06 1,24 2,75 0,02 0,02 0,01 8,95 4,77 7,76 1,29 1,68 0,87 1,60 1,06 1,34 0,96 1,00 0,71 41,69 27,20 34,89 211,160

Okul Ortalaması 13,63 17,23 9,32 1,64 2,11 1,11 1,66 1,63 1,25 1,05 1,72 0,62 2,44 1,71 2,01 0,00 0,00 0,00 2,85 4,94 1,62 0,87 1,60 0,47 0,34 1,00 0,09 0,50 1,02 0,24 24,98 32,96 16,73 148,540

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 486 ZEYNEP KAYA 11C 17 19 12,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 7 6 5,50 3 1 2,75 1 0 1,00 42 32 34,00 210,558 4273

2 490 ZELİHA MAVZER 11C 17 19 12,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 6 3,50 3 1 2,75 1 0 1,00 40 32 32,00 203,018 4619

3 478 BERRA KARADAĞ 11C 20 15 16,25 3 2 2,50 4 0 4,00 2 3 1,25 2 3 1,25 7 7 5,25 1 1 0,75 39 31 31,25 202,230 4652

4 481 MUTLU ÇETİN 11C 18 19 13,25 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 8 1 7,75 1 3 0,25 37 31 29,25 197,500 4879

5 479 NURGÜL ASLAN 11C 22 15 18,25 2 1 1,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 2 4,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 37 34 28,50 193,443 5082

6 493 MERVE ÇALIŞKAN 11C 13 14 9,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 6 6 4,50 2 2 1,50 1 1 0,75 33 31 25,25 182,468 5666

7 449 SULE 11C 18 8 16,00 3 2 2,50 2 0 2,00 1 0 1,00 3 0 3,00 27 10 24,50 177,845 5915

8 411 RÜVEYDA 11C 16 14 12,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 5 -0,25 1 5 -0,25 2 1 1,75 32 32 24,00 175,855 6023

9 480 AYŞE AKBAŞ 11C 21 16 17,00 1 3 0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 7 2,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 33 41 22,75 173,648 6138

10 477 SENBENİTANIMIYOSUN 11C 17 15 13,25 1 1 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 4 4 3,00 25 25 18,75 161,205 6764

11 444 ESMA ALÇIN 11C 18 9 15,75 1 0 1,00 1 2 0,50 20 11 17,25 154,585 7078

12 492 SENDEBENİTANIMIYOSUN 11C 9 21 3,75 2 1 1,75 2 0 2,00 2 3 1,25 2 3 1,25 17 28 10,00 131,913 8074

13 487 ÖMER KURTULUŞ 11C 1 24 -5,00 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 7 38 -2,50
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MERSİN ANAMUR Anamur Borsa İstanbul  İmam Hatip Lisesi 2023- TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME- 2 94 94 406 9402

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,30 13,13 16,01 2,51 1,53 2,12 1,91 1,23 1,61 2,09 1,54 1,71 3,06 1,24 2,75 0,02 0,02 0,01 8,95 4,77 7,76 1,29 1,68 0,87 1,60 1,06 1,34 0,96 1,00 0,71 41,69 27,20 34,89 211,160

Okul Ortalaması 13,63 17,23 9,32 1,64 2,11 1,11 1,66 1,63 1,25 1,05 1,72 0,62 2,44 1,71 2,01 0,00 0,00 0,00 2,85 4,94 1,62 0,87 1,60 0,47 0,34 1,00 0,09 0,50 1,02 0,24 24,98 32,96 16,73 148,540

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 195 FURKAN BEKAR 12A 12 8 10,00 3 2 2,50 1 1 0,75 7 5 5,75 2 4 1,00 25 20 20,00 166,640 6510

2 0 ÖMER ÖZATLI 12A 10 23 4,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 2 1,50 3 6 1,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 17 49 4,75 116,295 8540
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MERSİN ANAMUR Anamur Borsa İstanbul  İmam Hatip Lisesi 2023- TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME- 2 94 94 406 9402

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,30 13,13 16,01 2,51 1,53 2,12 1,91 1,23 1,61 2,09 1,54 1,71 3,06 1,24 2,75 0,02 0,02 0,01 8,95 4,77 7,76 1,29 1,68 0,87 1,60 1,06 1,34 0,96 1,00 0,71 41,69 27,20 34,89 211,160

Okul Ortalaması 13,63 17,23 9,32 1,64 2,11 1,11 1,66 1,63 1,25 1,05 1,72 0,62 2,44 1,71 2,01 0,00 0,00 0,00 2,85 4,94 1,62 0,87 1,60 0,47 0,34 1,00 0,09 0,50 1,02 0,24 24,98 32,96 16,73 148,540

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 0 BURAKGALİBA 12B 25 5 23,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 2 0 2,00 4 1 3,75 10 5 8,75 44 15 40,25 232,915 3349

2 234 BUSRA SANDAL 12B 30 6 28,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 0 2,00 1 0 1,00 44 15 40,25 228,618 3510

3 0 SİBEL ÇAM 12B 16 7 14,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 34 8 32,00 202,008 4665

4 24 B Y 12B 21 16 17,00 3 2 2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 5 3 4,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 34 25 27,75 190,188 5223

5 226 AK 12B 22 14 18,50 3 2 2,50 1 0 1,00 5 2 4,50 1 0 1,00 32 18 27,50 189,590 5252

6 142 DUYGU HAN 12B 20 7 18,25 2 3 1,25 3 0 3,00 1 2 0,50 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 30 18 25,50 181,363 5719

7 194 SAVAŞ 12B 13 14 9,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 1 0 1,00 4 1 3,75 2 3 1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 24 21 18,75 160,273 6805

8 193 İKBAL YTNR 12B 15 19 10,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 25 27 18,25 157,090 6956

9 0 N Y 12B 14 17 9,75 1 4 0,00 3 1 2,75 3 2 2,50 2 3 1,25 23 27 16,25 151,675 7208

10 0 İSİMSİZ 12B 12 11 9,25 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 22 24 16,00 150,548 7279

11 123 İ A 12B 13 15 9,25 1 2 0,50 3 0 3,00 3 2 2,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 22 27 15,25 148,210 7387

12 7 O B 12B 13 18 8,50 2 2 1,50 1 3 0,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 0 2,00 22 29 14,75 148,043 7394

13 102 ABC 12B 9 10 6,50 1 1 0,75 1 1 0,75 11 12 8,00 125,355 8280

14 13 MUZAFFER DEMİR 12B 9 18 4,50 3 2 2,50 12 20 7,00 122,245 8369

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MERSİN ANAMUR Anamur Borsa İstanbul  İmam Hatip Lisesi 2023- TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME- 2 94 94 406 9402

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,30 13,13 16,01 2,51 1,53 2,12 1,91 1,23 1,61 2,09 1,54 1,71 3,06 1,24 2,75 0,02 0,02 0,01 8,95 4,77 7,76 1,29 1,68 0,87 1,60 1,06 1,34 0,96 1,00 0,71 41,69 27,20 34,89 211,160

Okul Ortalaması 13,63 17,23 9,32 1,64 2,11 1,11 1,66 1,63 1,25 1,05 1,72 0,62 2,44 1,71 2,01 0,00 0,00 0,00 2,85 4,94 1,62 0,87 1,60 0,47 0,34 1,00 0,09 0,50 1,02 0,24 24,98 32,96 16,73 148,540

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 155 OSMANBUĞRA ARS 12C 19 11 16,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 33 18 28,50 190,533 5207

2 160 BERAT YILDIRIM 12C 11 14 7,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 22 24 16,00 150,845 7260

3 133 HAZAL KOÇ 12C 14 11 11,25 2 2 1,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 18 16 14,00 144,378 7550

4 159 KÜBRA ŞEKER 12C 11 14 7,50 3 2 2,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 19 24 13,00 141,495 7692

5 21 BURCU OĞUR 12C 12 13 8,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 1 5 -0,25 0 1 -0,25 20 29 12,75 140,420 7751

6 134 NECATİ KADİROĞLU 12C 13 21 7,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 21 -2,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 23 65 6,75 120,370 8428

7 128 KORAY UYGUR 12C 10 30 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 6 -0,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 19 61 3,75 111,913 8649

8 153 ÇAĞATAY CAN YALÇIN 12C 7 33 -1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 0 6 -1,50 1 2 0,50 2 0 2,00 0 3 -0,75 16 58 1,50
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