
SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
117,998 214,320 1 34 34 572 7467

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 1 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 35 -6,75 -17 -6,75 2,98 14,61

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,75 0,79 2,62

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,50 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 5,50 3,52 8,44

Matematik-1 40 5 4 4,00 10 4,00 1,88 9,07

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,75 0,05 0,77

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,25 0,05 1,26

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,75 -0,06 0,64

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 2,25 0,03 2,68

Toplam: 120 18 52 5,00 4 5,00 7,85 32,75

TYT Türkçe beccbbdb   bcedaAaecdedaaddcaeddaaeCceba

Cevap Anahtarı A DAEDCDECBCDAABBCAEDEACCEDABEECABECBCDBAB

TYT Sosyal dacAECABcE     D a a

Cevap Anahtarı A CBDAECABDEEAADCDCDBD

TYT Matematik C  D  EC   A   a de a                   

Cevap Anahtarı A CEADDBECECDABBADBEBCBBDDDBECACAEEBDBACCD

TYT Fen  c DD BC c  acd  a c

Cevap Anahtarı A CEDDDEBCCADAEBEADCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 2 35 5

Türkçe 40 2 35 5

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Üslup ve İçerik 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 1 8 11
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Giriş 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 0 2 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 1 4 20
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 0 4 0
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 7 6 35

Tarih-1 5 2 3 40

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 1 0 100
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

TYT Matematik 40 5 4 13

Matematik-1 40 5 4 13

Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Temel Kavramlar 4 1 0 25
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 1 1 25
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yüzde Problemleri 3 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 7 20

Fizik 7 3 1 43

Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektrik Devreleri Lambalı Devreler 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya 7 1 3 14

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 3 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar Hayvanlar 1 0 0 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 0 1 0
Küçük Moleküllerin Taşınması Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BE E 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
118,163 214,320 1 33 33 570 7457

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 1 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 17 3,75 9 3,75 2,98 14,61

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,00 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,00 0,79 2,62

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 -1,25 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,75 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 4 14 0,50 3 0,50 3,52 8,44

Matematik-1 40 3 14 -0,50 -1 -0,50 1,88 9,07

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,50 0,05 0,77

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,25 0,05 1,26

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,50 -0,06 0,64

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 2,25 0,03 2,68

Toplam: 120 19 52 6,00 5 6,00 7,85 32,75

TYT Türkçe DDAadCc e ae eB C  C a eab  d e Ce c  ee

Cevap Anahtarı B DDAEECDDCBCBAABECAACDEECBDACEEBECACBBDBA

TYT Sosyal eeeEebbbbBcdbde DD a

Cevap Anahtarı B DCBEAACDEBECAADCDDDB

TYT Matematik Da d ec a  c  c  B ea c  a c A  b      e

Cevap Anahtarı B DCEACDBECEADBEBCBBADDBECBBDDCAEEADBBCDAC

TYT Fen DeB  cEa C c dcd    

Cevap Anahtarı B DCBDEDECACEBDAAEEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 17 20

Türkçe 40 8 17 20

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
Üslup ve İçerik 1 1 0 100
Kökler 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 0 5 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Giriş 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 0 2 0
Paragraf Tamamlama 2 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 4 14 20

Tarih-1 5 1 4 20

XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 1 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 1 0 100

Felsefe 5 0 5 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Allah-İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik 40 3 14 8

Matematik-1 40 3 14 8

Temel Kavramlar 4 1 2 25
Oran-Orantı Kavramları 1 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 1 0
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 3 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0

TYT Fen 20 4 7 20

Fizik 7 3 2 43

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Elektrik Devreleri Lambalı Devreler 1 1 0 100

Kimya 7 1 3 14

Mol Kavramı 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 2 0

Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0
Kan Grupları 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar Hayvanlar 1 0 0 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 0 0 0
Küçük Moleküllerin Taşınması Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
434 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
114,170 214,320 13 38 38 582 7567

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 25 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 31 -0,75 -2 2,28 2,98 14,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,17 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,41 0,79 2,62

Felsefe 5 1 0 1,00 20 -0,10 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,00 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 2,48 3,52 8,44

Matematik-1 40 3 9 0,75 2 2,03 1,88 9,07

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,01 0,05 0,77

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,02 0,05 1,26

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,02 -0,06 0,64

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,06 0,03 2,68

Toplam: 120 16 47 4,25 4 6,46 7,85 32,75

TYT Türkçe ebabdcECBaaeAceaAaebcabbbdadabcBb Bebad 

Cevap Anahtarı A DAEDCDECBCDAABBCAEDEACCEDABEECABECBCDBAB

TYT Sosyal CBDAda    E    Ddada

Cevap Anahtarı A CBDAECABDEEAADCDCDBD

TYT Matematik CbAa              ebea  Ddab            

Cevap Anahtarı A CEADDBECECDABBADBEBCBBDDDBECACAEEBDBACCD

TYT Fen                  b  

Cevap Anahtarı A CEDDDEBCCADAEBEADCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 31 18

Türkçe 40 7 31 18

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Üslup ve İçerik 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 1 8 11
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Giriş 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 0 2 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 1 4 20
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 0 3 0
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 6 6 30

Tarih-1 5 4 1 80

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

TYT Matematik 40 3 9 8

Matematik-1 40 3 9 8

Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Temel Kavramlar 4 1 2 25
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yüzde Problemleri 3 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektrik Devreleri Lambalı Devreler 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar Hayvanlar 1 0 0 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 0 1 0
Küçük Moleküllerin Taşınması Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE KILINÇ 508 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 25 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 26 -3,50 -9 2,28 2,98 14,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,17 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,41 0,79 2,62

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 -0,10 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,00 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 2,48 3,52 8,44

Matematik-1 40 3 13 -0,25 -1 2,03 1,88 9,07

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,01 0,05 0,77

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,02 0,05 1,26

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,02 -0,06 0,64

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,06 0,03 2,68

Toplam: 120 12 60 -3,00 -3 6,46 7,85 32,75

TYT Türkçe cebbabad d Abce Ac    aaDdec ac   aebcea

Cevap Anahtarı A DAEDCDECBCDAABBCAEDEACCEDABEECABECBCDBAB

TYT Sosyal bcDAEbcaDccdbaaceadb

Cevap Anahtarı A CBDAECABDEEAADCDCDBD

TYT Matematik CbAbccde   Acd aebee                    

Cevap Anahtarı A CEADDBECECDABBADBEBCBBDDDBECACAEEBDBACCD

TYT Fen Cce     bAbc        

Cevap Anahtarı A CEDDDEBCCADAEBEADCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 3 26 8

Türkçe 40 3 26 8

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Üslup ve İçerik 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 0 7 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Giriş 1 0 1 0
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 1 2 20
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 1 2 25
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 4 16 20

Tarih-1 5 3 2 60

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 1 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

TYT Matematik 40 3 13 8

Matematik-1 40 3 13 8

Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Temel Kavramlar 4 1 3 25
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 4 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yüzde Problemleri 3 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 5 10

Fizik 7 1 2 14

Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektrik Devreleri Lambalı Devreler 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya 7 1 3 14

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0
Çevre Kimyası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar Hayvanlar 1 0 0 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 0 0 0
Küçük Moleküllerin Taşınması Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞO 502 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 25 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 23 -3,75 -9 2,28 2,98 14,61

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,17 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,41 0,79 2,62

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 -0,10 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 0,00 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 4 12 1,00 5 2,48 3,52 8,44

Matematik-1 40 2 13 -1,25 -3 2,03 1,88 9,07

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,01 0,05 0,77

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,02 0,05 1,26

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,02 -0,06 0,64

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,06 0,03 2,68

Toplam: 120 9 52 -4,00 -3 6,46 7,85 32,75

TYT Türkçe cedbabad d bdae        aDdecaaA     bcea

Cevap Anahtarı A DAEDCDECBCDAABBCAEDEACCEDABEECABECBCDBAB

TYT Sosyal  cDAEbcaDccdbaac  d 

Cevap Anahtarı A CBDAECABDEEAADCDCDBD

TYT Matematik  bA cc e    cd aebee   b     C       b  

Cevap Anahtarı A CEADDBECECDABBADBEBCBBDDDBECACAEEBDBACCD

TYT Fen ecDca               

Cevap Anahtarı A CEDDDEBCCADAEBEADCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 2 23 5

Türkçe 40 2 23 5

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Üslup ve İçerik 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 1 4 11
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Giriş 1 0 1 0
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 1 3 25
Paragraf Tamamlama 2 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 4 12 20

Tarih-1 5 3 1 60

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 1 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 13 5

Matematik-1 40 2 13 5

Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Temel Kavramlar 4 1 2 25
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 4 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yüzde Problemleri 3 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 4 5

Fizik 7 1 4 14

Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektrik Devreleri Lambalı Devreler 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar Hayvanlar 1 0 0 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 0 0 0
Küçük Moleküllerin Taşınması Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR BOSTAN 423 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
122,165 214,320 11 27 27 557 7345

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 25 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 23 1,25 3 2,28 2,98 14,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,17 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,41 0,79 2,62

Felsefe 5 1 0 1,00 20 -0,10 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,00 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 2,48 3,52 8,44

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 2,03 1,88 9,07

Toplam: 120 15 33 6,75 6 6,46 7,85 32,75

TYT Türkçe bebaEdcaC aeeAcECdcaebbbBe  d ac  eB    

Cevap Anahtarı B DDAEECDDCBCBAABECAACDEECBDACEEBECACBBDBA

TYT Sosyal DCBdA a   E    dDaad

Cevap Anahtarı B DCBEAACDEBECAADCDDDB

TYT Matematik aCbA                    ea              

Cevap Anahtarı B DCEACDBECEADBEBCBBADDBECBBDDCAEEADBBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 23 18

Türkçe 40 7 23 18

Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100
Üslup ve İçerik 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 1 4 11
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Giriş 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 1 3 20
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 0 2 0
Paragraf Tamamlama 2 1 0 50
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 6 6 30

Tarih-1 5 4 1 80

XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 1 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 0 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Allah-İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik 40 2 4 5

Matematik-1 40 2 4 5

Temel Kavramlar 4 1 2 25
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ 514 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 25 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 30 -3,50 -9 2,28 2,98 14,61

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,17 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,41 0,79 2,62

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 -0,10 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,00 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 5 14 1,50 8 2,48 3,52 8,44

Matematik-1 40 1 7 -0,75 -2 2,03 1,88 9,07

Toplam: 120 10 51 -2,75 -2 6,46 7,85 32,75

TYT Türkçe Debbbab d  eeccc A daEaaeDdad dadceaabce

Cevap Anahtarı B DDAEECDDCBCBAABECAACDEECBDACEEBECACBBDBA

TYT Sosyal  CcEAcbDcBcaebaecaad

Cevap Anahtarı B DCBEAACDEBECAADCDDDB

TYT Matematik   b ecc  a    a       d  B              

Cevap Anahtarı B DCEACDBECEADBEBCBBADDBECBBDDCAEEADBBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 4 30 10

Türkçe 40 4 30 10

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
Üslup ve İçerik 1 0 1 0
Kökler 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 0 8 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Giriş 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 2 3 40
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 1 2 25
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 5 14 25

Tarih-1 5 3 1 60

XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 1 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 1 0 100

Felsefe 5 0 5 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Allah-İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 7 3

Matematik-1 40 1 7 3

Temel Kavramlar 4 0 2 0
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 1 0
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 1 0 33
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
E B 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,875 214,320 3 6 6 414 5552

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 25 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 2,28 2,98 14,61

Matematik-1 40 7 6 5,50 14 2,03 1,88 9,07

Toplam: 120 28 24 22,00 18 6,46 7,85 32,75

TYT Türkçe cdEbCDEaB ceABBaAEeEbCdEDdBEECABbecCcccc

Cevap Anahtarı A DAEDCDECBCDAABBCAEDEACCEDABEECABECBCDBAB

TYT Matematik CddDDBECb  e a a  B                     

Cevap Anahtarı A CEADDBECECDABBADBEBCBBDDDBECACAEEBDBACCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 18 53

Türkçe 40 21 18 53

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Üslup ve İçerik 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 2 7 22
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Giriş 1 0 0 0
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 4 1 80
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 3 1 75
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Matematik 40 7 6 18

Matematik-1 40 7 6 18

Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Temel Kavramlar 4 2 2 50
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 1 1 25
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
E Ö 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,088 214,320 1 4 4 361 4892

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 25 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 10 14,50 36 2,28 2,98 14,61

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,17 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,41 0,79 2,62

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 -0,10 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,00 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 3 8 1,00 5 2,48 3,52 8,44

Matematik-1 40 10 4 9,00 23 2,03 1,88 9,07

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,01 0,05 0,77

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,02 0,05 1,26

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,02 -0,06 0,64

TYT Fen 20 5 13 1,75 9 0,06 0,03 2,68

Toplam: 120 35 35 26,25 22 6,46 7,85 32,75

TYT Türkçe aAcDCeEaBCcdABBCAbeEbCCEDA d            

Cevap Anahtarı A DAEDCDECBCDAABBCAEDEACCEDABEECABECBCDBAB

TYT Sosyal bc dEbA    ec   Ca a

Cevap Anahtarı A CBDAECABDEEAADCDCDBD

TYT Matematik C dDDBECbd ABB a  B                     

Cevap Anahtarı A CEADDBECECDABBADBEBCBBDDDBECACAEEBDBACCD

TYT Fen CceceEcCbAb cea aaBc

Cevap Anahtarı A CEDDDEBCCADAEBEADCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 10 43

Türkçe 40 17 10 43

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Üslup ve İçerik 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 1 2 11
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Giriş 1 1 0 100
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 2 2 40
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 1 1 25
Paragraf Tamamlama 2 1 0 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 3 8 15

Tarih-1 5 1 3 20

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe 5 0 2 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

TYT Matematik 40 10 4 25

Matematik-1 40 10 4 25

Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Temel Kavramlar 4 2 1 50
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 2 1 50
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 13 25

Fizik 7 2 5 29

Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektrik Devreleri Lambalı Devreler 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya 7 2 4 29

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 4 17

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar Hayvanlar 1 0 1 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 0 1 0
Küçük Moleküllerin Taşınması Büyük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100
Kan Grupları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ENES D C 496 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,918 214,320 4 8 8 464 6168

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 25 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 25 5,75 14 2,28 2,98 14,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,17 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,41 0,79 2,62

Felsefe 5 1 4 0,00 0 -0,10 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 0,00 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 2,48 3,52 8,44

Matematik-1 40 8 15 4,25 11 2,03 1,88 9,07

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,01 0,05 0,77

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,02 0,05 1,26

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,02 -0,06 0,64

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 0,06 0,03 2,68

Toplam: 120 33 62 17,50 15 6,46 7,85 32,75

TYT Türkçe  eEDCeEa CDeeaBCdcec CdaDdacbeddaaeCcedB

Cevap Anahtarı A DAEDCDECBCDAABBCAEDEACCEDABEECABECBCDBAB

TYT Sosyal dBDAEdA DdEcdbe   B 

Cevap Anahtarı A CBDAECABDEEAADCDCDBD

TYT Matematik CbAaDeE  Cbd a  c ebea  Ddab   E c B    

Cevap Anahtarı A CEADDBECECDABBADBEBCBBDDDBECACAEEBDBACCD

TYT Fen CccDDdddddeeEeEeeeea

Cevap Anahtarı A CEDDDEBCCADAEBEADCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 25 30

Türkçe 40 12 25 30

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 1 33
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Üslup ve İçerik 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 1 7 11
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Giriş 1 1 0 100
Kökler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 0 5 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 2 2 50
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 8 7 40

Tarih-1 5 4 1 80

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 15 20

Matematik-1 40 8 15 20

Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Temel Kavramlar 4 2 2 50
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yüzde Problemleri 3 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 15 25

Fizik 7 3 4 43

Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektrik Devreleri Lambalı Devreler 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya 7 1 6 14

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0
Çevre Kimyası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar Hayvanlar 1 0 1 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 0 1 0
Küçük Moleküllerin Taşınması Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Kan Grupları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA NUR PARILDAR 462 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 25 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 37 -6,25 -16 2,28 2,98 14,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,17 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,41 0,79 2,62

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 -0,10 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,00 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 6 13 2,75 14 2,48 3,52 8,44

Matematik-1 40 2 19 -2,75 -7 2,03 1,88 9,07

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,01 0,05 0,77

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,02 0,05 1,26

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,02 -0,06 0,64

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 0,06 0,03 2,68

Toplam: 120 17 83 -3,75 -3 6,46 7,85 32,75

TYT Türkçe cebbCbdbcdbebcebeaacAdedDdebcacdadaebcec

Cevap Anahtarı A DAEDCDECBCDAABBCAEDEACCEDABEECABECBCDBAB

TYT Sosyal dcDAECbaDcadb aceaBb

Cevap Anahtarı A CBDAECABDEEAADCDCDBD

TYT Matematik eb  c   adcAc  aebe aa  ad b  d  a B  d 

Cevap Anahtarı A CEADDBECECDABBADBEBCBBDDDBECACAEEBDBACCD

TYT Fen CcDceEcCbebcadEcabBc

Cevap Anahtarı A CEDDDEBCCADAEBEADCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 3 37 8

Türkçe 40 3 37 8

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Üslup ve İçerik 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 1 8 11
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri Giriş 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 0 2 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 0 5 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 1 3 25
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 6 13 30

Tarih-1 5 3 2 60

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 1 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe 5 0 4 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

TYT Matematik 40 2 19 5

Matematik-1 40 2 19 5

Oran-Orantı Kavramları 1 0 1 0
Temel Kavramlar 4 0 2 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 3 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yüzde Problemleri 3 0 2 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 14 30

Fizik 7 3 4 43

Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektrik Devreleri Lambalı Devreler 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya 7 1 6 14

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0
Çevre Kimyası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar Hayvanlar 1 0 1 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 0 1 0
Küçük Moleküllerin Taşınması Büyük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100
Kan Grupları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA UYSAL 429 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
114,008 214,320 14 39 39 583 7572

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 25 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 25 1,75 4 2,28 2,98 14,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,17 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,41 0,79 2,62

Felsefe 5 0 0 0,00 0 -0,10 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,00 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 2,48 3,52 8,44

Matematik-1 40 2 11 -0,75 -2 2,03 1,88 9,07

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,01 0,05 0,77

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,02 0,05 1,26

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,02 -0,06 0,64

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,06 0,03 2,68

Toplam: 120 15 42 4,50 4 6,46 7,85 32,75

TYT Türkçe beb E ccb d eAcECdcaeddbBeAadaB   eBabcd

Cevap Anahtarı B DDAEECDDCBCBAABECAACDEECBDACEEBECACBBDBA

TYT Sosyal DCBdA          eDaad

Cevap Anahtarı B DCBEAACDEBECAADCDDDB

TYT Matematik aCbA  c   e d eb        ea be           

Cevap Anahtarı B DCEACDBECEADBEBCBBADDBECBBDDCAEEADBBCDAC

TYT Fen                 c   

Cevap Anahtarı B DCBDEDECACEBDAAEEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 25 20

Türkçe 40 8 25 20

Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 2 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100
Üslup ve İçerik 1 0 0 0
Kökler 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 0 7 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Giriş 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 1 4 20
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 0 4 0
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 5 5 25

Tarih-1 5 4 1 80

XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 0 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Allah-İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik 40 2 11 5

Matematik-1 40 2 11 5

Temel Kavramlar 4 1 2 25
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 1 0
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Elektrik Devreleri Lambalı Devreler 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar Hayvanlar 1 0 0 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 0 0 0
Küçük Moleküllerin Taşınması Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATMAŞAHİN 401 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
125,070 214,320 10 24 24 549 7265

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 25 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 35 -3,75 -9 2,28 2,98 14,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,17 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,41 0,79 2,62

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 -0,10 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,00 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 5 10 2,50 13 2,48 3,52 8,44

Matematik-1 40 7 9 4,75 12 2,03 1,88 9,07

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,01 0,05 0,77

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,02 0,05 1,26

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,02 -0,06 0,64

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 0,06 0,03 2,68

Toplam: 120 23 63 7,25 6 6,46 7,85 32,75

TYT Türkçe cecbbbdbBacbceeaAaecdebaDdccaeddaaeCcedB

Cevap Anahtarı A DAEDCDECBCDAABBCAEDEACCEDABEECABECBCDBAB

TYT Sosyal bcDAE A caac   Daedb

Cevap Anahtarı A CBDAECABDEEAADCDCDBD

TYT Matematik CddDDBE adc cB        cbD              c

Cevap Anahtarı A CEADDBECECDABBADBEBCBBDDDBECACAEEBDBACCD

TYT Fen CbaaeEcC A  b  AabBc

Cevap Anahtarı A CEDDDEBCCADAEBEADCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 5 35 13

Türkçe 40 5 35 13

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Üslup ve İçerik 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 1 8 11
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Giriş 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 0 2 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 1 4 20
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 2 2 50
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 5 10 25

Tarih-1 5 3 2 60

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe 5 0 2 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

TYT Matematik 40 7 9 18

Matematik-1 40 7 9 18

Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Temel Kavramlar 4 2 2 50
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen 20 6 9 30

Fizik 7 2 5 29

Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektrik Devreleri Lambalı Devreler 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya 7 2 1 29

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 3 33

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar Hayvanlar 1 0 1 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 0 1 0
Küçük Moleküllerin Taşınması Büyük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100
Kan Grupları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLMİRA DOĞAN 406 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,528 214,320 2 5 5 386 5184

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 25 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 10 14,50 36 2,28 2,98 14,61

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,17 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,41 0,79 2,62

Felsefe 5 0 0 0,00 0 -0,10 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,00 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 3 3 2,25 11 2,48 3,52 8,44

Matematik-1 40 9 5 7,75 19 2,03 1,88 9,07

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,01 0,05 0,77

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,02 0,05 1,26

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,02 -0,06 0,64

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,06 0,03 2,68

Toplam: 120 30 23 24,25 20 6,46 7,85 32,75

TYT Türkçe aAcDCeEaBCcdABBCAbeEbCCEDA d            

Cevap Anahtarı A DAEDCDECBCDAABBCAEDEACCEDABEECABECBCDBAB

TYT Sosyal      C         DeDda

Cevap Anahtarı A CBDAECABDEEAADCDCDBD

TYT Matematik C dDDBECbd A B a             e    D     

Cevap Anahtarı A CEADDBECECDABBADBEBCBBDDDBECACAEEBDBACCD

TYT Fen e e         a   cd E

Cevap Anahtarı A CEDDDEBCCADAEBEADCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 10 43

Türkçe 40 17 10 43

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Üslup ve İçerik 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 1 2 11
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Giriş 1 1 0 100
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 2 2 40
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 1 1 25
Paragraf Tamamlama 2 1 0 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 3 3 15

Tarih-1 5 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

TYT Matematik 40 9 5 23

Matematik-1 40 9 5 23

Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Temel Kavramlar 4 2 1 50
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 1 1 25
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 5 5

Fizik 7 0 2 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektrik Devreleri Lambalı Devreler 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar Hayvanlar 1 0 1 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 0 1 0
Küçük Moleküllerin Taşınması Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Kan Grupları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM B 510 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
135,233 214,320 9 20 20 527 6961

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 25 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 26 6,50 16 2,28 2,98 14,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,17 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,41 0,79 2,62

Felsefe 5 1 4 0,00 0 -0,10 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,00 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 2,48 3,52 8,44

Matematik-1 40 4 12 1,00 3 2,03 1,88 9,07

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,01 0,05 0,77

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,02 0,05 1,26

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,02 -0,06 0,64

TYT Fen 20 0 7 -1,75 -9 0,06 0,03 2,68

Toplam: 120 25 57 10,75 9 6,46 7,85 32,75

TYT Türkçe DDeEECeDaeCBeeabC deecadaDdecadabdCeBceA

Cevap Anahtarı B DDAEECDDCBCBAABECAACDEECBDACEEBECACBBDBA

TYT Sosyal DdBEAAbDceEbceadecaB

Cevap Anahtarı B DCBEAACDEBECAADCDDDB

TYT Matematik aCbA   cCcc    bea  D  beaa             

Cevap Anahtarı B DCEACDBECEADBEBCBBADDBECBBDDCAEEADBBCDAC

TYT Fen a  c  b         caed

Cevap Anahtarı B DCBDEDECACEBDAAEEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 26 33

Türkçe 40 13 26 33

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100
Üslup ve İçerik 1 1 0 100
Kökler 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 2 7 22
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri Giriş 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 0 4 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 2 2 50
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 8 12 40

Tarih-1 5 4 1 80

XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 1 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Allah-İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik 40 4 12 10

Matematik-1 40 4 12 10

Temel Kavramlar 4 1 2 25
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 1 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 2 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 7 0

Fizik 7 0 3 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Elektrik Devreleri Lambalı Devreler 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 4 0

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar Hayvanlar 1 0 1 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 0 1 0
Küçük Moleküllerin Taşınması Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE SOLĞUN 431 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
79,855 214,320 20 50 50 604 8078

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 25 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 36 -6,00 -15 2,28 2,98 14,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,17 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,41 0,79 2,62

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 -0,10 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,00 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 3 17 -1,25 -6 2,48 3,52 8,44

Matematik-1 40 3 9 0,75 2 2,03 1,88 9,07

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,01 0,05 0,77

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,02 0,05 1,26

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,02 -0,06 0,64

TYT Fen 20 3 12 0,00 0 0,06 0,03 2,68

Toplam: 120 12 74 -6,50 -5 6,46 7,85 32,75

TYT Türkçe bcebaCbebBdeebcaaeedacdeeDda cdadceaabce

Cevap Anahtarı B DDAEECDDCBCBAABECAACDEECBDACEEBECACBBDBA

TYT Sosyal DbcEAcbecacadbaecbae

Cevap Anahtarı B DCBEAACDEBECAADCDDDB

TYT Matematik bCEAeccbeabc                            

Cevap Anahtarı B DCEACDBECEADBEBCBBADDBECBBDDCAEEADBBCDAC

TYT Fen edcbEc d  cc Ae cabB

Cevap Anahtarı B DCBDEDECACEBDAAEEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 3 36 8

Türkçe 40 3 36 8

Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
Üslup ve İçerik 1 1 0 100
Kökler 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 0 9 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Giriş 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 0 5 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 1 2 25
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 3 17 15

Tarih-1 5 3 2 60

XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 5 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 1 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Allah-İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik 40 3 9 8

Matematik-1 40 3 9 8

Temel Kavramlar 4 2 2 50
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 1 0
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 12 15

Fizik 7 1 5 14

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Elektrik Devreleri Lambalı Devreler 1 0 0 0

Kimya 7 1 3 14

Mol Kavramı 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 4 17

Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar Hayvanlar 1 0 1 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 0 1 0
Küçük Moleküllerin Taşınması Büyük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MENDERES DİPBAKUZ 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
89,978 214,320 19 49 49 603 8050

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 25 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 18 -2,50 -6 2,28 2,98 14,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,17 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,41 0,79 2,62

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 -0,10 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,00 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 3 8 1,00 5 2,48 3,52 8,44

Matematik-1 40 3 6 1,50 4 2,03 1,88 9,07

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,01 0,05 0,77

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,02 0,05 1,26

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,02 -0,06 0,64

TYT Fen 20 1 19 -3,75 -19 0,06 0,03 2,68

Toplam: 120 9 51 -3,75 -3 6,46 7,85 32,75

TYT Türkçe becbbbdbBacbceeaAaec                    

Cevap Anahtarı A DAEDCDECBCDAABBCAEDEACCEDABEECABECBCDBAB

TYT Sosyal bcDAEdcdca   e      

Cevap Anahtarı A CBDAECABDEEAADCDCDBD

TYT Matematik CbAacdcC      c                         

Cevap Anahtarı A CEADDBECECDABBADBEBCBBDDDBECACAEEBDBACCD

TYT Fen edcbabcdedcbaBcdedcb

Cevap Anahtarı A CEDDDEBCCADAEBEADCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 2 18 5

Türkçe 40 2 18 5

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Üslup ve İçerik 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Giriş 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 0 2 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 1 3 20
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 0 0 0
Paragraf Tamamlama 2 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 3 8 15

Tarih-1 5 3 2 60

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 5 0

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 1 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe 5 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 6 8

Matematik-1 40 3 6 8

Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Temel Kavramlar 4 1 3 25
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 1 0 25
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 19 5

Fizik 7 0 7 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektrik Devreleri Lambalı Devreler 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya 7 1 6 14

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0
Çevre Kimyası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 6 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar Hayvanlar 1 0 1 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 0 1 0
Küçük Moleküllerin Taşınması Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Kan Grupları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEVLÜT ALTUN 419 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 25 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 31 -1,75 -4 2,28 2,98 14,61

Toplam: 120 6 31 -1,75 -1 6,46 7,85 32,75

TYT Türkçe DebcbabDd dceAccbA  eEaaeDdadbdadceaabce

Cevap Anahtarı B DDAEECDDCBCBAABECAACDEECBDACEEBECACBBDBA
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 31 15

Türkçe 40 6 31 15

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
Üslup ve İçerik 1 0 1 0
Kökler 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 0 8 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Giriş 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 2 3 40
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 1 3 25
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEVLÜTA YÜRÜK 402 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,725 214,320 6 10 10 487 6429

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 25 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 12 6,00 15 2,28 2,98 14,61

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,17 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,41 0,79 2,62

Felsefe 5 0 0 0,00 0 -0,10 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,00 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 0 1 -0,25 -1 2,48 3,52 8,44

Matematik-1 40 9 3 8,25 21 2,03 1,88 9,07

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,01 0,05 0,77

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,02 0,05 1,26

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,02 -0,06 0,64

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,06 0,03 2,68

Toplam: 120 19 18 14,50 12 6,46 7,85 32,75

TYT Türkçe bababCe eBCc b bCA  eEEC  A d           

Cevap Anahtarı B DDAEECDDCBCBAABECAACDEECBDACEEBECACBBDBA

TYT Sosyal      c              

Cevap Anahtarı B DCBEAACDEBECAADCDDDB

TYT Matematik DC   eBEe A   B Be       B      A       

Cevap Anahtarı B DCEACDBECEADBEBCBBADDBECBBDDCAEEADBBCDAC

TYT Fen       bbA           

Cevap Anahtarı B DCBDEDECACEBDAAEEDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 12 23

Türkçe 40 9 12 23

Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
Üslup ve İçerik 1 1 0 100
Kökler 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 1 1 11
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Giriş 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 2 2 40
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 0 1 0
Paragraf Tamamlama 2 1 0 50
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 0 1 0

Tarih-1 5 0 0 0

XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 0 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Allah-İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 3 23

Matematik-1 40 9 3 23

Temel Kavramlar 4 1 1 25
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 1 0 25
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 1 0 33
Sayı-Kesir Problemleri 2 1 0 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 0 1 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Elektrik Devreleri Lambalı Devreler 1 0 1 0

Kimya 7 1 1 14

Mol Kavramı 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar Hayvanlar 1 0 0 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 0 0 0
Küçük Moleküllerin Taşınması Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH DÜĞÜL 407 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
105,103 214,320 16 42 42 590 7812

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 25 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 27 1,25 3 2,28 2,98 14,61

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,17 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,41 0,79 2,62

Felsefe 5 1 1 0,75 15 -0,10 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,00 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8 2,48 3,52 8,44

Matematik-1 40 2 8 0,00 0 2,03 1,88 9,07

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,01 0,05 0,77

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,02 0,05 1,26

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,02 -0,06 0,64

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 0,06 0,03 2,68

Toplam: 120 14 50 1,50 1 6,46 7,85 32,75

TYT Türkçe DbcbCDbbeaaeeBdacEeadbaaecBdaecBd     Ad

Cevap Anahtarı A DAEDCDECBCDAABBCAEDEACCEDABEECABECBCDBAB

TYT Sosyal eBD  ad caE c       

Cevap Anahtarı A CBDAECABDEEAADCDCDBD

TYT Matematik a   e  C   Ad   e    ac  d e            

Cevap Anahtarı A CEADDBECECDABBADBEBCBBDDDBECACAEEBDBACCD

TYT Fen aba a    c  d be Cd 

Cevap Anahtarı A CEDDDEBCCADAEBEADCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 27 20

Türkçe 40 8 27 20

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Üslup ve İçerik 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 1 5 11
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri Giriş 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 0 2 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 1 4 20
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 0 4 0
Paragraf Tamamlama 2 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 3 6 15

Tarih-1 5 2 1 40

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 4 0

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 8 5

Matematik-1 40 2 8 5

Oran-Orantı Kavramları 1 0 1 0
Temel Kavramlar 4 0 1 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 1 2 25
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 2 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 9 5

Fizik 7 0 4 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektrik Devreleri Lambalı Devreler 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar Hayvanlar 1 0 0 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 1 0 100
Küçük Moleküllerin Taşınması Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Kan Grupları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SMT DENİZ 506 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
115,838 214,320 12 36 36 580 7531

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 25 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 28 -2,00 -5 2,28 2,98 14,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,17 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 0,41 0,79 2,62

Felsefe 5 0 0 0,00 0 -0,10 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,00 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 2,48 3,52 8,44

Matematik-1 40 3 9 0,75 2 2,03 1,88 9,07

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,01 0,05 0,77

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,02 0,05 1,26

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,02 -0,06 0,64

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,06 0,03 2,68

Toplam: 120 15 41 4,75 4 6,46 7,85 32,75

TYT Türkçe D cceead d bd e   ecdedaDdacaeddaaeCceAB

Cevap Anahtarı A DAEDCDECBCDAABBCAEDEACCEDABEECABECBCDBAB

TYT Sosyal CBDbcCbBDE          

Cevap Anahtarı A CBDAECABDEEAADCDCDBD

TYT Matematik CbAa              ebea  Ddad            

Cevap Anahtarı A CEADDBECECDABBADBEBCBBDDDBECACAEEBDBACCD

TYT Fen d                   

Cevap Anahtarı A CEDDDEBCCADAEBEADCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 5 28 13

Türkçe 40 5 28 13

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 1 33
Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Üslup ve İçerik 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 2 7 22
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Giriş 1 0 1 0
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 0 3 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 2 2 50
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 7 3 35

Tarih-1 5 3 2 60

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 1 0 100
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 9 8

Matematik-1 40 3 9 8

Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Temel Kavramlar 4 1 2 25
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yüzde Problemleri 3 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektrik Devreleri Lambalı Devreler 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar Hayvanlar 1 0 0 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 0 0 0
Küçük Moleküllerin Taşınması Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TANSU IŞIK 511 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
106,683 214,320 15 41 41 588 7766

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 25 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 16 1,00 3 2,28 2,98 14,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,17 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,41 0,79 2,62

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 -0,10 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 0,00 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 4 15 0,25 1 2,48 3,52 8,44

Matematik-1 40 2 9 -0,25 -1 2,03 1,88 9,07

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,01 0,05 0,77

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,02 0,05 1,26

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,02 -0,06 0,64

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 0,06 0,03 2,68

Toplam: 120 16 55 2,25 2 6,46 7,85 32,75

TYT Türkçe DcAdadD a  ebda       a eDdC        abce

Cevap Anahtarı B DDAEECDDCBCBAABECAACDEECBDACEEBECACBBDBA

TYT Sosyal DbcEAcbDcacadba cbad

Cevap Anahtarı B DCBEAACDEBECAADCDDDB

TYT Matematik aCaA ccd       e d         be           

Cevap Anahtarı B DCEACDBECEADBEBCBBADDBECBBDDCAEEADBBCDAC

TYT Fen eaceaDcbAeaBebAadadB

Cevap Anahtarı B DCBDEDECACEBDAAEEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 5 16 13

Türkçe 40 5 16 13

Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
Üslup ve İçerik 1 0 1 0
Kökler 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 0 4 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Giriş 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 1 0 20
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 1 1 25
Paragraf Tamamlama 2 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 4 15 20

Tarih-1 5 3 2 60

XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 1 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

Allah-İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik 40 2 9 5

Matematik-1 40 2 9 5

Temel Kavramlar 4 1 3 25
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 15 25

Fizik 7 1 6 14

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Elektrik Devreleri Lambalı Devreler 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Mol Kavramı 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0
Çevre Kimyası 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0
Kan Grupları 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar Hayvanlar 1 0 1 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 0 1 0
Küçük Moleküllerin Taşınması Büyük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TOMMY VERCETTİ 460 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,148 214,320 7 15 15 509 6640

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 25 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 10 6,50 16 2,28 2,98 14,61

Matematik-1 40 6 1 5,75 14 2,03 1,88 9,07

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,01 0,05 0,77

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,02 0,05 1,26

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,02 -0,06 0,64

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 0,06 0,03 2,68

Toplam: 120 18 19 13,25 11 6,46 7,85 32,75

TYT Türkçe babcbCe eBC    bCA  eEEC  A d           

Cevap Anahtarı B DDAEECDDCBCBAABECAACDEECBDACEEBECACBBDBA

TYT Matematik DC  CDBd  A                             

Cevap Anahtarı B DCEACDBECEADBEBCBBADDBECBBDDCAEEADBBCDAC

TYT Fen aCceEccbA   b  a    

Cevap Anahtarı B DCBDEDECACEBDAAEEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 10 23

Türkçe 40 9 10 23

Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
Üslup ve İçerik 1 1 0 100
Kökler 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 1 1 11
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Giriş 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 2 2 40
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 0 1 0
Paragraf Tamamlama 2 1 0 50
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 1 15

Matematik-1 40 6 1 15

Temel Kavramlar 4 2 0 50
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 1 0 25
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 8 15

Fizik 7 2 5 29

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Elektrik Devreleri Lambalı Devreler 1 0 1 0

Kimya 7 1 2 14

Mol Kavramı 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0
Kan Grupları 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar Hayvanlar 1 0 0 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 0 0 0
Küçük Moleküllerin Taşınması Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUN S YILDIZ 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,605 214,320 8 17 17 513 6694

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 25 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 22 4,50 11 2,28 2,98 14,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,17 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,41 0,79 2,62

Felsefe 5 0 0 0,00 0 -0,10 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,00 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 2,48 3,52 8,44

Matematik-1 40 5 6 3,50 9 2,03 1,88 9,07

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,01 0,05 0,77

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,02 0,05 1,26

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,02 -0,06 0,64

TYT Fen 20 2 10 -0,50 -3 0,06 0,03 2,68

Toplam: 120 24 44 13,00 11 6,46 7,85 32,75

TYT Türkçe cDbcECebdBdebA c cA DcadaDb cad C ad c A

Cevap Anahtarı B DDAEECDDCBCBAABECAACDEECBDACEEBECACBBDBA

TYT Sosyal DCBEebac       CaaDB

Cevap Anahtarı B DCBEAACDEBECAADCDDDB

TYT Matematik a  c DB  a Da a B  bD                   

Cevap Anahtarı B DCEACDBECEADBEBCBBADDBECBBDDCAEEADBBCDAC

TYT Fen cdc aDb db    bEca  

Cevap Anahtarı B DCBDEDECACEBDAAEEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 22 25

Türkçe 40 10 22 25

Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100
Üslup ve İçerik 1 1 0 100
Kökler 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 2 4 22
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Giriş 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 1 3 20
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 1 2 25
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 7 6 35

Tarih-1 5 4 1 80

XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 3 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 0 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik 40 5 6 13

Matematik-1 40 5 6 13

Temel Kavramlar 4 1 2 25
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 1 2 25
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 10 10

Fizik 7 1 5 14

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Elektrik Devreleri Lambalı Devreler 1 0 1 0

Kimya 7 0 2 0

Mol Kavramı 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Kan Grupları 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar Hayvanlar 1 0 1 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 0 0 0
Küçük Moleküllerin Taşınması Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF İŞCAN 409 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,895 214,320 5 9 9 465 6170

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 25 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 8 9,00 23 2,28 2,98 14,61

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,17 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,41 0,79 2,62

Felsefe 5 1 0 1,00 20 -0,10 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,00 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 2,48 3,52 8,44

Matematik-1 40 5 4 4,00 10 2,03 1,88 9,07

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,01 0,05 0,77

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,02 0,05 1,26

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,02 -0,06 0,64

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,06 0,03 2,68

Toplam: 120 22 18 17,50 15 6,46 7,85 32,75

TYT Türkçe abbDCDEe C     CAbe   CE A d   d   C    

Cevap Anahtarı A DAEDCDECBCDAABBCAEDEACCEDABEECABECBCDBAB

TYT Sosyal eaDA  A DdE         

Cevap Anahtarı A CBDAECABDEEAADCDCDBD

TYT Matematik a b c E    ABB b  B                     

Cevap Anahtarı A CEADDBECECDABBADBEBCBBDDDBECACAEEBDBACCD

TYT Fen Ccec                

Cevap Anahtarı A CEDDDEBCCADAEBEADCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 8 28

Türkçe 40 11 8 28

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Üslup ve İçerik 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 2 1 22
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Giriş 1 1 0 100
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 1 0 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 1 2 20
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 0 1 0
Paragraf Tamamlama 2 1 0 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 5 3 25

Tarih-1 5 2 2 40

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 4 13

Matematik-1 40 5 4 13

Oran-Orantı Kavramları 1 0 1 0
Temel Kavramlar 4 0 2 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 1 1 25
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 1 3 14

Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektrik Devreleri Lambalı Devreler 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar Hayvanlar 1 0 0 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 0 0 0
Küçük Moleküllerin Taşınması Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÖZ 417 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
92,855 214,320 18 47 47 601 8035

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 25 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 30 0,50 1 2,28 2,98 14,61

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 2,17 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,41 0,79 2,62

Felsefe 5 3 2 2,50 50 -0,10 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,00 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 2,48 3,52 8,44

Matematik-1 40 6 34 -2,50 -6 2,03 1,88 9,07

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,01 0,05 0,77

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 0,02 0,05 1,26

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,02 -0,06 0,64

TYT Fen 20 2 18 -2,50 -13 0,06 0,03 2,68

Toplam: 120 22 96 -2,00 -2 6,46 7,85 32,75

TYT Türkçe acbebDabdCaeAcBebdbdA daDbebaCb dadCbabd

Cevap Anahtarı A DAEDCDECBCDAABBCAEDEACCEDABEECABECBCDBAB

TYT Sosyal bdbdabdBDbEcAbCebDca

Cevap Anahtarı A CBDAECABDEEAADCDCDBD

TYT Matematik CbAacacbbdcbcddaBEebeacbDdadbebcaacBceec

Cevap Anahtarı A CEADDBECECDABBADBEBCBBDDDBECACAEEBDBACCD

TYT Fen dcacacBdbdbebdbAadcb

Cevap Anahtarı A CEDDDEBCCADAEBEADCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 30 20

Türkçe 40 8 30 20

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Üslup ve İçerik 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 2 7 22
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri Giriş 1 1 0 100
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 1 4 20
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 1 3 25
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 6 14 30

Tarih-1 5 0 5 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 1 0 100
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

TYT Matematik 40 6 34 15

Matematik-1 40 6 34 15

Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Temel Kavramlar 4 1 3 25
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 1 3 25
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 2 0
Yüzde Problemleri 3 1 2 33
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen 20 2 18 10

Fizik 7 1 6 14

Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektrik Devreleri Lambalı Devreler 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya 7 0 7 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0
Çevre Kimyası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar Hayvanlar 1 0 1 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 0 1 0
Küçük Moleküllerin Taşınması Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Kan Grupları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZRY 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
95,505 214,320 17 45 45 598 8015

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 25 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 19 1,25 3 2,28 2,98 14,61

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,17 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,41 0,79 2,62

Felsefe 5 0 0 0,00 0 -0,10 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,00 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 0 1 -0,25 -1 2,48 3,52 8,44

Matematik-1 40 1 9 -1,25 -3 2,03 1,88 9,07

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,01 0,05 0,77

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,02 0,05 1,26

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,02 -0,06 0,64

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 0,06 0,03 2,68

Toplam: 120 8 37 -1,25 -1 6,46 7,85 32,75

TYT Türkçe cDb  Cb e aedbBabdeb  cdBeb E   b b    A

Cevap Anahtarı B DDAEECDDCBCBAABECAACDEECBDACEEBECACBBDBA

TYT Sosyal       b             

Cevap Anahtarı B DCBEAACDEBECAADCDDDB

TYT Matematik Dbc beccd   dd                          

Cevap Anahtarı B DCEACDBECEADBEBCBBADDBECBBDDCAEEADBBCDAC

TYT Fen  d   cda       Ecbad

Cevap Anahtarı B DCBDEDECACEBDAAEEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 19 15

Türkçe 40 6 19 15

Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 1 33
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 0 0
Üslup ve İçerik 1 1 0 100
Kökler 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 1 4 11
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Giriş 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 0 2 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 1 1 25
Paragraf Tamamlama 2 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 0 1 0

Tarih-1 5 0 0 0

XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 0 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Allah-İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 9 3

Matematik-1 40 1 9 3

Temel Kavramlar 4 1 2 25
Oran-Orantı Kavramları 1 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 2 0
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 8 5

Fizik 7 0 3 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Elektrik Devreleri Lambalı Devreler 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 4 17

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Kan Grupları 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar Hayvanlar 1 0 1 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 0 1 0
Küçük Moleküllerin Taşınması Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALİGOSMANSIŞIK 433 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 18 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 32 0,00 0 3,04 2,98 14,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,21 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,19 0,79 2,62

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,65 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,10 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 4,15 3,52 8,44

Toplam: 120 15 45 3,75 3 7,47 7,85 32,75

TYT Türkçe edcbCDEeabcedcaCdaecbdbdbAedbCAdbadbDebc

Cevap Anahtarı A DAEDCDECBCDAABBCAEDEACCEDABEECABECBCDBAB

TYT Sosyal CBaAcdbeaEcAdbCcdDdc

Cevap Anahtarı A CBDAECABDEEAADCDCDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 32 20

Türkçe 40 8 32 20

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Üslup ve İçerik 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 2 7 22
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri Giriş 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 1 4 20
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 0 4 0
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 7 13 35

Tarih-1 5 3 2 60

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 1 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ŞİMŞEK 503 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
110,370 214,320 13 40 40 586 7663

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 18 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 19 1,25 3 3,04 2,98 14,61

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,21 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,19 0,79 2,62

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,65 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,10 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 5 12 2,00 10 4,15 3,52 8,44

Matematik-1 40 4 16 0,00 0 0,73 1,88 9,07

Toplam: 120 15 47 3,25 3 7,47 7,85 32,75

TYT Türkçe DA a D e a dcc acdbE b d b cdd Bce   B d

Cevap Anahtarı A DAEDCDECBCDAABBCAEDEACCEDABEECABECBCDBAB

TYT Sosyal CBDc Cd eac cDabdeac

Cevap Anahtarı A CBDAECABDEEAADCDCDBD

TYT Matematik dbca cdbEaD  a eddB    D  c c   dd      

Cevap Anahtarı A CEADDBECECDABBADBEBCBBDDDBECACAEEBDBACCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 19 15

Türkçe 40 6 19 15

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 0 67
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Üslup ve İçerik 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 1 2 11
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Giriş 1 0 1 0
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 1 4 20
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 0 3 0
Paragraf Tamamlama 2 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 5 12 25

Tarih-1 5 3 1 60

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

TYT Matematik 40 4 16 10

Matematik-1 40 4 16 10

Oran-Orantı Kavramları 1 0 1 0
Temel Kavramlar 4 0 3 0
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 3 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde Problemleri 3 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AŞLI ATEŞ 464 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,130 214,320 2 13 13 504 6595

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 18 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 14 5,50 14 3,04 2,98 14,61

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,21 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,19 0,79 2,62

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,65 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,10 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 4,15 3,52 8,44

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 0,73 1,88 9,07

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,28 0,05 0,77

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,08 0,05 1,26

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 -0,08 -0,06 0,64

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 -0,28 0,03 2,68

Toplam: 120 19 18 14,50 12 7,47 7,85 32,75

TYT Türkçe bcb ECD e   e cE bb bb CB Ae  c bA B   d

Cevap Anahtarı B DDAEECDDCBCBAABECAACDEECBDACEEBECACBBDBA

TYT Sosyal a BEAA   B     CD D 

Cevap Anahtarı B DCBEAACDEBECAADCDDDB

TYT Matematik D                a e       c            

Cevap Anahtarı B DCEACDBECEADBEBCBBADDBECBBDDCAEEADBBCDAC

TYT Fen                    B

Cevap Anahtarı B DCBDEDECACEBDAAEEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 14 23

Türkçe 40 9 14 23

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 2 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100
Üslup ve İçerik 1 1 0 100
Kökler 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 2 3 22
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Giriş 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 1 4 20
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 0 0 0
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 8 1 40

Tarih-1 5 3 1 60

XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 0 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

Temel Kavramlar 4 1 0 25
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 1 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Elektrik Devreleri Lambalı Devreler 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar Hayvanlar 1 0 0 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 0 0 0
Küçük Moleküllerin Taşınması Büyük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE YILMAZ 424 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
115,855 214,320 11 35 35 579 7530

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 18 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 30 2,50 6 3,04 2,98 14,61

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,21 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,19 0,79 2,62

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,65 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,10 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 3 0 3,00 15 4,15 3,52 8,44

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 0,73 1,88 9,07

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,28 0,05 0,77

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,08 0,05 1,26

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,08 -0,06 0,64

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,28 0,03 2,68

Toplam: 120 13 32 5,00 4 7,47 7,85 32,75

TYT Türkçe bdcbCbbeBCaebBeCAcebceabedddEadBdaBebceB

Cevap Anahtarı A DAEDCDECBCDAABBCAEDEACCEDABEECABECBCDBAB

TYT Sosyal                 CD D

Cevap Anahtarı A CBDAECABDEEAADCDCDBD

TYT Matematik d                                       

Cevap Anahtarı A CEADDBECECDABBADBEBCBBDDDBECACAEEBDBACCD

TYT Fen             a       

Cevap Anahtarı A CEDDDEBCCADAEBEADCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 30 25

Türkçe 40 10 30 25

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Üslup ve İçerik 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 0 9 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Giriş 1 1 0 100
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 1 4 20
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 2 2 50
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 3 0 15

Tarih-1 5 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

Oran-Orantı Kavramları 1 0 1 0
Temel Kavramlar 4 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektrik Devreleri Lambalı Devreler 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar Hayvanlar 1 0 0 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 0 0 0
Küçük Moleküllerin Taşınması Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA K 442 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
127,238 214,320 6 22 22 544 7209

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 18 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 25 3,75 9 3,04 2,98 14,61

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,21 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,19 0,79 2,62

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,65 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,10 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 4,15 3,52 8,44

Matematik-1 40 3 11 0,25 1 0,73 1,88 9,07

Toplam: 120 18 38 8,50 7 7,47 7,85 32,75

TYT Türkçe DbcbbeceBde AdcCAcaEcdCa b acadc  dbDBAa

Cevap Anahtarı A DAEDCDECBCDAABBCAEDEACCEDABEECABECBCDBAB

TYT Sosyal      CA D   A   b dD

Cevap Anahtarı A CBDAECABDEEAADCDCDBD

TYT Matematik C   c     DAcd aebee   b     d       e  

Cevap Anahtarı A CEADDBECECDABBADBEBCBBDDDBECACAEEBDBACCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 25 25

Türkçe 40 10 25 25

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Üslup ve İçerik 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 4 4 44
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Giriş 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 2 3 40
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 0 3 0
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 5 2 25

Tarih-1 5 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

TYT Matematik 40 3 11 8

Matematik-1 40 3 11 8

Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Temel Kavramlar 4 0 1 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 3 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yüzde Problemleri 3 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA 477 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,213 214,320 3 14 14 508 6636

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 18 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 16 8,00 20 3,04 2,98 14,61

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,21 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,19 0,79 2,62

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,65 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 1,10 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 0 1 -0,25 -1 4,15 3,52 8,44

Matematik-1 40 7 6 5,50 14 0,73 1,88 9,07

Toplam: 120 19 23 13,25 11 7,47 7,85 32,75

TYT Türkçe DDdcEaD a  edABbeAb bEaC Dbad cb  C    A

Cevap Anahtarı B DDAEECDDCBCBAABECAACDEECBDACEEBECACBBDBA

TYT Sosyal                  e  

Cevap Anahtarı B DCBEAACDEBECAADCDDDB

TYT Matematik DbE  D a  A B   Ba e    a   eA          

Cevap Anahtarı B DCEACDBECEADBEBCBBADDBECBBDDCAEEADBBCDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 16 30

Türkçe 40 12 16 30

Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100
Üslup ve İçerik 1 0 1 0
Kökler 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 3 3 33
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Giriş 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 2 3 40
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 1 1 25
Paragraf Tamamlama 2 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 0 1 0

Tarih-1 5 0 0 0

XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 0 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

Allah-İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 6 18

Matematik-1 40 7 6 18

Temel Kavramlar 4 3 0 75
Oran-Orantı Kavramları 1 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 2 1 50
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAK N UYSAL 452 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
115,290 214,320 12 37 37 581 7540

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 18 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 26 -1,50 -4 3,04 2,98 14,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,21 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,19 0,79 2,62

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,65 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,10 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 4,15 3,52 8,44

Matematik-1 40 3 7 1,25 3 0,73 1,88 9,07

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 -0,28 0,05 0,77

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,08 0,05 1,26

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,08 -0,06 0,64

TYT Fen 20 3 13 -0,25 -1 -0,28 0,03 2,68

Toplam: 120 19 58 4,50 4 7,47 7,85 32,75

TYT Türkçe becbbbdbBacbceeaAaec         eddaaeCceAB

Cevap Anahtarı A DAEDCDECBCDAABBCAEDEACCEDABEECABECBCDBAB

TYT Sosyal dBDdECABbaacADbcaedb

Cevap Anahtarı A CBDAECABDEEAADCDCDBD

TYT Matematik a   c    C    c  bB   c          dD    c

Cevap Anahtarı A CEADDBECECDABBADBEBCBBDDDBECACAEEBDBACCD

TYT Fen ecacc cCbA  a bebaBc

Cevap Anahtarı A CEDDDEBCCADAEBEADCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 5 26 13

Türkçe 40 5 26 13

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Üslup ve İçerik 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 2 5 22
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Giriş 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 0 2 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 1 4 20
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 1 0 25
Paragraf Tamamlama 2 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 8 12 40

Tarih-1 5 3 2 60

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 1 0 100
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

TYT Matematik 40 3 7 8

Matematik-1 40 3 7 8

Oran-Orantı Kavramları 1 0 1 0
Temel Kavramlar 4 0 1 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yüzde Problemleri 3 0 2 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen 20 3 13 15

Fizik 7 0 6 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektrik Devreleri Lambalı Devreler 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya 7 2 2 29

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 5 17

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar Hayvanlar 1 0 1 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 0 1 0
Küçük Moleküllerin Taşınması Büyük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100
Kan Grupları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ALİ ŞİMŞEK FB 432 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 18 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 33 -1,25 -3 3,04 2,98 14,61

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,21 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,19 0,79 2,62

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,65 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,10 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 4,15 3,52 8,44

Matematik-1 40 4 36 -5,00 -13 0,73 1,88 9,07

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,28 0,05 0,77

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,08 0,05 1,26

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 -0,08 -0,06 0,64

TYT Fen 20 1 19 -3,75 -19 -0,28 0,03 2,68

Toplam: 120 16 104 -10,00 -8 7,47 7,85 32,75

TYT Türkçe abcDeDcbabcdedcbAbcdedCbabcdEdcBabcdedcB

Cevap Anahtarı A DAEDCDECBCDAABBCAEDEACCEDABEECABECBCDBAB

TYT Sosyal edcbabcdedcbAbCDeDcb

Cevap Anahtarı A CBDAECABDEEAADCDCDBD

TYT Matematik abcDedcbabcdedcbabcdedcbaBcdedcbaBcdedCb

Cevap Anahtarı A CEADDBECECDABBADBEBCBBDDDBECACAEEBDBACCD

TYT Fen edcbabcdedcbaBcdedcb

Cevap Anahtarı A CEDDDEBCCADAEBEADCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 33 18

Türkçe 40 7 33 18

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Üslup ve İçerik 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 1 8 11
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri Giriş 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 0 2 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 1 4 20
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 2 2 50
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 4 16 20

Tarih-1 5 0 5 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 5 0

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 1 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

TYT Matematik 40 4 36 10

Matematik-1 40 4 36 10

Oran-Orantı Kavramları 1 0 1 0
Temel Kavramlar 4 1 3 25
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 4 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 2 0
Yüzde Problemleri 3 0 3 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen 20 1 19 5

Fizik 7 0 7 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektrik Devreleri Lambalı Devreler 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya 7 1 6 14

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0
Çevre Kimyası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 6 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar Hayvanlar 1 0 1 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 0 1 0
Küçük Moleküllerin Taşınması Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Kan Grupları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MATMAZEL 469 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
122,765 214,320 8 26 26 556 7329

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 18 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 14 2,50 6 3,04 2,98 14,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,21 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,19 0,79 2,62

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,65 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,10 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 4,15 3,52 8,44

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 0,73 1,88 9,07

Toplam: 120 12 20 7,00 6 7,47 7,85 32,75

TYT Türkçe Deecada    BdABEacdbeEbe                

Cevap Anahtarı B DDAEECDDCBCBAABECAACDEECBDACEEBECACBBDBA

TYT Sosyal DCaEe          eDDae

Cevap Anahtarı B DCBEAACDEBECAADCDDDB

TYT Matematik D c                                     

Cevap Anahtarı B DCEACDBECEADBEBCBBADDBECBBDDCAEEADBBCDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 14 15

Türkçe 40 6 14 15

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
Üslup ve İçerik 1 0 1 0
Kökler 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 0 2 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Giriş 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 2 2 40
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 0 0 0
Paragraf Tamamlama 2 0 0 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 5 5 25

Tarih-1 5 3 2 60

XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 0 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah-İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Temel Kavramlar 4 1 1 25
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SAMİ BURAK DOĞAN 312 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,045 214,320 1 2 2 155 2644

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 18 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 3,04 2,98 14,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,21 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,19 0,79 2,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 0,65 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,10 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 4,15 3,52 8,44

Matematik-1 40 8 6 6,50 16 0,73 1,88 9,07

Fizik 7 2 2 1,50 21 -0,28 0,05 0,77

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,08 0,05 1,26

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 -0,08 -0,06 0,64

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 -0,28 0,03 2,68

Toplam: 120 51 31 43,25 36 7,47 7,85 32,75

TYT Türkçe DDecECbaCeacdABECAAbbEabBbACbEBdeACBaDBA

Cevap Anahtarı B DDAEECDDCBCBAABECAACDEECBDACEEBECACBBDBA

TYT Sosyal DdBEAACDEBECAcDCDDDd

Cevap Anahtarı B DCBEAACDEBECAADCDDDB

TYT Matematik DCE  DdE  A  d  c  a    a DbC           

Cevap Anahtarı B DCEACDBECEADBEBCBBADDBECBBDDCAEEADBBCDAC

TYT Fen  eBc D   ea    Ea   

Cevap Anahtarı B DCBDEDECACEBDAAEEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 17 58

Türkçe 40 23 17 58

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100
Üslup ve İçerik 1 1 0 100
Kökler 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 7 2 78
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri Giriş 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 4 1 80
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 1 3 25
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 17 3 85

Tarih-1 5 4 1 80

XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 1 0 100
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik 40 8 6 20

Matematik-1 40 8 6 20

Temel Kavramlar 4 3 0 75
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 2 0
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 1 1 33
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 5 15

Fizik 7 2 2 29

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Elektrik Devreleri Lambalı Devreler 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Mol Kavramı 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Kan Grupları 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar Hayvanlar 1 0 0 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 0 0 0
Küçük Moleküllerin Taşınması Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR TAŞ 472 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 18 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 29 -0,25 -1 3,04 2,98 14,61

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,21 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,19 0,79 2,62

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,65 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,10 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 4 14 0,50 3 4,15 3,52 8,44

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 0,73 1,88 9,07

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,28 0,05 0,77

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,08 0,05 1,26

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,08 -0,06 0,64

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,28 0,03 2,68

Toplam: 120 11 48 -1,00 -1 7,47 7,85 32,75

TYT Türkçe bbdd CbbeBC ebBaaAbCbcad D baccdbcbedbad

Cevap Anahtarı B DDAEECDDCBCBAABECAACDEECBDACEEBECACBBDBA

TYT Sosyal cbd beCecd bdAcCbaDe

Cevap Anahtarı B DCBEAACDEBECAADCDDDB

TYT Matematik  a  a  b                                

Cevap Anahtarı B DCEACDBECEADBEBCBBADDBECBBDDCAEEADBBCDAC

TYT Fen  d     a            

Cevap Anahtarı B DCBDEDECACEBDAAEEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 29 18

Türkçe 40 7 29 18

Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 0 0
Üslup ve İçerik 1 1 0 100
Kökler 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 0 9 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Giriş 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 1 4 20
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 1 3 25
Paragraf Tamamlama 2 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 4 14 20

Tarih-1 5 0 4 0

XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 1 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

Temel Kavramlar 4 0 0 0
Oran-Orantı Kavramları 1 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 1 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 1 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Elektrik Devreleri Lambalı Devreler 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar Hayvanlar 1 0 0 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 0 0 0
Küçük Moleküllerin Taşınması Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİHA KILINÇ 455 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,370 214,320 4 18 18 514 6700

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 18 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 26 3,50 9 3,04 2,98 14,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,21 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,19 0,79 2,62

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,65 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,10 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 4,15 3,52 8,44

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 0,73 1,88 9,07

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,28 0,05 0,77

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,08 0,05 1,26

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,08 -0,06 0,64

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 -0,28 0,03 2,68

Toplam: 120 21 30 13,50 11 7,47 7,85 32,75

TYT Türkçe abecbbaDeBacebBbCbdCeEEaBeAad eaad e D b

Cevap Anahtarı B DDAEECDDCBCBAABECAACDEECBDACEEBECACBBDBA

TYT Sosyal aeBEAA   BE    CD D 

Cevap Anahtarı B DCBEAACDEBECAADCDDDB

TYT Matematik       B     e                           

Cevap Anahtarı B DCEACDBECEADBEBCBBADDBECBBDDCAEEADBBCDAC

TYT Fen a          B        

Cevap Anahtarı B DCBDEDECACEBDAAEEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 26 25

Türkçe 40 10 26 25

Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
Üslup ve İçerik 1 0 1 0
Kökler 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 1 6 11
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Giriş 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 1 4 20
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 0 2 0
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 9 2 45

Tarih-1 5 3 2 60

XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 0 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Temel Kavramlar 4 0 0 0
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 1 0
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 0 1 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Elektrik Devreleri Lambalı Devreler 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Mol Kavramı 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar Hayvanlar 1 0 0 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 0 0 0
Küçük Moleküllerin Taşınması Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TESNİM HAMMAL 219 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
91,858 214,320 14 48 48 602 8041

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 18 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 34 -2,50 -6 3,04 2,98 14,61

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,21 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,19 0,79 2,62

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,65 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,10 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 3 17 -1,25 -6 4,15 3,52 8,44

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 0,73 1,88 9,07

Toplam: 120 10 51 -2,75 -2 7,47 7,85 32,75

TYT Türkçe DcdcbCDcaaCabeBdbcAdeabbcadebacbddacdbae

Cevap Anahtarı B DDAEECDDCBCBAABECAACDEECBDACEEBECACBBDBA

TYT Sosyal aadbc*CDbecadbcdbDae

Cevap Anahtarı B DCBEAACDEBECAADCDDDB

TYT Matematik D                                       

Cevap Anahtarı B DCEACDBECEADBEBCBBADDBECBBDDCAEEADBBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 34 15

Türkçe 40 6 34 15

Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
Üslup ve İçerik 1 1 0 100
Kökler 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 1 8 11
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri Giriş 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 0 5 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 0 4 0
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 3 17 15

Tarih-1 5 0 5 0

XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 1 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Allah-İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Temel Kavramlar 4 1 0 25
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA ELMALI 476 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 18 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 20 0,00 0 3,04 2,98 14,61

Toplam: 120 5 20 0,00 0 7,47 7,85 32,75

TYT Türkçe bddbCbbeBCaebBeCdbebceadc               

Cevap Anahtarı A DAEDCDECBCDAABBCAEDEACCEDABEECABECBCDBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 5 20 13

Türkçe 40 5 20 13

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Üslup ve İçerik 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 0 3 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Giriş 1 1 0 100
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 0 4 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 0 1 0
Paragraf Tamamlama 2 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR 441 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
123,393 214,320 7 25 25 554 7318

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 18 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 19 5,25 13 3,04 2,98 14,61

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,21 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,19 0,79 2,62

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,65 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,10 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 4,15 3,52 8,44

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 0,73 1,88 9,07

Toplam: 120 14 26 7,50 6 7,47 7,85 32,75

TYT Türkçe bDc  aD    c  Bad  aaaaa aAadEBadACcabBA

Cevap Anahtarı B DDAEECDDCBCBAABECAACDEECBDACEEBECACBBDBA

TYT Sosyal      A    b   DeaDDd

Cevap Anahtarı B DCBEAACDEBECAADCDDDB

TYT Matematik      e d           a                    

Cevap Anahtarı B DCEACDBECEADBEBCBBADDBECBBDDCAEEADBBCDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 19 25

Türkçe 40 10 19 25

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 1 33
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 0 0
Üslup ve İçerik 1 0 1 0
Kökler 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 4 3 44
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Giriş 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 0 4 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 1 3 25
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 4 4 20

Tarih-1 5 0 0 0

XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 0 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah-İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

Temel Kavramlar 4 0 1 0
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 1 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN 448 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
121,333 214,320 9 28 28 560 7371

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 18 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 23 3,25 8 3,04 2,98 14,61

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,21 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,19 0,79 2,62

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,65 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,10 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 4,15 3,52 8,44

Matematik-1 40 3 8 1,00 3 0,73 1,88 9,07

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,28 0,05 0,77

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,08 0,05 1,26

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,08 -0,06 0,64

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,28 0,03 2,68

Toplam: 120 15 34 6,50 5 7,47 7,85 32,75

TYT Türkçe bDbEcbeeeBdceAcaCccbbEaCd baac      a BA

Cevap Anahtarı B DDAEECDDCBCBAABECAACDEECBDACEEBECACBBDBA

TYT Sosyal   cE  CD  b         

Cevap Anahtarı B DCBEAACDEBECAADCDDDB

TYT Matematik  C   c d  ADeb  cd a       b            

Cevap Anahtarı B DCEACDBECEADBEBCBBADDBECBBDDCAEEADBBCDAC

TYT Fen                  b  

Cevap Anahtarı B DCBDEDECACEBDAAEEDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 23 23

Türkçe 40 9 23 23

Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
Üslup ve İçerik 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 3 2 33
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Giriş 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 1 4 20
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 0 3 0
Paragraf Tamamlama 2 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 3 2 15

Tarih-1 5 1 1 20

XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 0 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Allah-İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 8 8

Matematik-1 40 3 8 8

Temel Kavramlar 4 0 1 0
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 3 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 3 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Elektrik Devreleri Lambalı Devreler 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar Hayvanlar 1 0 1 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 0 0 0
Küçük Moleküllerin Taşınması Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YILDIZ BÖLÜKBAŞI 461 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
136,830 214,320 5 19 19 524 6911

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 18 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 10 4,50 11 3,04 2,98 14,61

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,21 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,19 0,79 2,62

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,65 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,10 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 4,15 3,52 8,44

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 0,73 1,88 9,07

Toplam: 120 15 14 11,50 10 7,47 7,85 32,75

TYT Türkçe Db bCDEC   e B  bEb d  a     e c a      

Cevap Anahtarı A DAEDCDECBCDAABBCAEDEACCEDABEECABECBCDBAB

TYT Sosyal  BaAE A        DCD  

Cevap Anahtarı A CBDAECABDEEAADCDCDBD

TYT Matematik    D         a e       c                

Cevap Anahtarı A CEADDBECECDABBADBEBCBBDDDBECACAEEBDBACCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 10 18

Türkçe 40 7 10 18

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 1 33
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Üslup ve İçerik 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 1 1 11
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Giriş 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 1 3 20
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 0 0 0
Paragraf Tamamlama 2 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 7 1 35

Tarih-1 5 3 1 60

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Temel Kavramlar 4 1 0 25
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜHAL ZEYBEK 458 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
120,828 214,320 10 29 29 561 7379

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 18 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 18 1,50 4 3,04 2,98 14,61

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,21 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,19 0,79 2,62

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,65 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,10 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 4,15 3,52 8,44

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 0,73 1,88 9,07

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,28 0,05 0,77

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,08 0,05 1,26

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,08 -0,06 0,64

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 -0,28 0,03 2,68

Toplam: 120 14 31 6,25 5 7,47 7,85 32,75

TYT Türkçe e  D Daa e ebBdecaeE   db cd a  b d  BA 

Cevap Anahtarı A DAEDCDECBCDAABBCAEDEACCEDABEECABECBCDBAB

TYT Sosyal dBaAdCbBa bAA  eeD e

Cevap Anahtarı A CBDAECABDEEAADCDCDBD

TYT Matematik    D                                    

Cevap Anahtarı A CEADDBECECDABBADBEBCBBDDDBECACAEEBDBACCD

TYT Fen d           a    e c

Cevap Anahtarı A CEDDDEBCCADAEBEADCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 18 15

Türkçe 40 6 18 15

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Üslup ve İçerik 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 2 2 22
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Giriş 1 0 1 0
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 0 2 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 1 4 20
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 0 2 0
Paragraf Tamamlama 2 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 7 9 35

Tarih-1 5 2 3 40

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 1 0 100
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Temel Kavramlar 4 1 0 25
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 4 0

Fizik 7 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektrik Devreleri Lambalı Devreler 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar Hayvanlar 1 0 0 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 0 1 0
Küçük Moleküllerin Taşınması Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EŞŞE NUR O* AR 4 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,068 214,320 2 11 11 497 6520

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 2 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 13 1 12,75 32 6,75 1,88 9,07

Toplam: 120 13 1 12,75 11 17,38 7,85 32,75

TYT Matematik DCEA  BEC A Ba CBB  D                   

Cevap Anahtarı B DCEACDBECEADBEBCBBADDBECBBDDCAEEADBBCDAC
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Matematik 40 13 1 33

Matematik-1 40 13 1 33

Temel Kavramlar 4 3 0 75
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 2 0 50
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖZATLI 227 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,378 214,320 1 7 7 426 5657

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 2 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 13,25 2,98 14,61

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 0,79 2,62

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,00 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,25 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 8,00 3,52 8,44

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 6,75 1,88 9,07

Toplam: 120 29 28 22,00 18 17,38 7,85 32,75

TYT Türkçe eAEDCDECe   bBeeAcaEdCbaedBdEadcEdeCcBAB

Cevap Anahtarı A DAEDCDECBCDAABBCAEDEACCEDABEECABECBCDBAB

TYT Sosyal daDdECAdDaE A CDacBe

Cevap Anahtarı A CBDAECABDEEAADCDCDBD

TYT Matematik b  D                                    

Cevap Anahtarı A CEADDBECECDABBADBEBCBBDDDBECACAEEBDBACCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 19 45

Türkçe 40 18 19 45

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67
Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Üslup ve İçerik 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 5 4 56
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri Giriş 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 0 2 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 2 3 40
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 2 2 50
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 10 8 50

Tarih-1 5 2 3 40

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 1 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe 5 3 0 60

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Oran-Orantı Kavramları 1 0 1 0
Temel Kavramlar 4 1 0 25
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AK 226 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 7 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 33 -1,25 -3 5,04 2,98 14,61

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,57 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,39 0,79 2,62

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,11 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,75 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 2 7 0,25 1 3,82 3,52 8,44

Matematik-1 40 0 4 -1,00 -3 2,75 1,88 9,07

Toplam: 120 9 44 -2,00 -2 11,00 7,85 32,75

TYT Türkçe becbCbdaBaceccebbaeEcbdbDdacaeddaaeCceAB

Cevap Anahtarı A DAEDCDECBCDAABBCAEDEACCEDABEECABECBCDBAB

TYT Sosyal            cADbcaedb

Cevap Anahtarı A CBDAECABDEEAADCDCDBD

TYT Matematik         a          be       c           

Cevap Anahtarı A CEADDBECECDABBADBEBCBBDDDBECACAEEBDBACCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 33 18

Türkçe 40 7 33 18

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Üslup ve İçerik 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 2 7 22
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Giriş 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 0 2 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 1 4 20
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 2 2 50
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 2 7 10

Tarih-1 5 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

TYT Matematik 40 0 4 0

Matematik-1 40 0 4 0

Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Temel Kavramlar 4 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
B Y 24 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 7 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 31 -1,75 -4 5,04 2,98 14,61

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,57 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,39 0,79 2,62

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,11 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,75 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 2 7 0,25 1 3,82 3,52 8,44

Matematik-1 40 1 4 0,00 0 2,75 1,88 9,07

Toplam: 120 9 42 -1,50 -1 11,00 7,85 32,75

TYT Türkçe DcebECb b  eebcaaeAdacbeBadbcEdadceaabce

Cevap Anahtarı B DDAEECDDCBCBAABECAACDEECBDACEEBECACBBDBA

TYT Sosyal      cbDca     Ccbe 

Cevap Anahtarı B DCBEAACDEBECAADCDDDB

TYT Matematik bC   e         b        e               

Cevap Anahtarı B DCEACDBECEADBEBCBBADDBECBBDDCAEEADBBCDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 31 15

Türkçe 40 6 31 15

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100
Üslup ve İçerik 1 1 0 100
Kökler 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 1 8 11
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Giriş 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 0 5 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 1 3 25
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 2 7 10

Tarih-1 5 0 0 0

XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 1 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 4 3

Matematik-1 40 1 4 3

Temel Kavramlar 4 0 2 0
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK BÜNYAMİN YLDRM 122 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,908 214,320 1 1 1 132 2358

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 7 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 11 13,25 33 5,04 2,98 14,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 0,57 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 0,39 0,79 2,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,11 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,75 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 3,82 3,52 8,44

Matematik-1 40 15 1 14,75 37 2,75 1,88 9,07

Fizik 7 2 4 1,00 14 -0,38 0,05 0,77

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,00 0,05 1,26

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,38 -0,06 0,64

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 -0,75 0,03 2,68

Toplam: 120 50 24 44,00 37 11,00 7,85 32,75

TYT Türkçe DDbcECD e  BebBECAcbeaab  ACE     CB   A

Cevap Anahtarı B DDAEECDDCBCBAABECAACDEECBDACEEBECACBBDBA

TYT Sosyal DeBEAACDaBECAcDCDDDB

Cevap Anahtarı B DCBEAACDEBECAADCDDDB

TYT Matematik DCEACDBE  A B B BB  D   B   d           

Cevap Anahtarı B DCEACDBECEADBEBCBBADDBECBBDDCAEEADBBCDAC

TYT Fen bCdcdD    a  b bc d 

Cevap Anahtarı B DCBDEDECACEBDAAEEDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 11 40

Türkçe 40 16 11 40

Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100
Üslup ve İçerik 1 1 0 100
Kökler 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 2 3 22
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Giriş 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 3 2 60
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 1 0 25
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 17 3 85

Tarih-1 5 4 1 80

XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 1 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik 40 15 1 38

Matematik-1 40 15 1 38

Temel Kavramlar 4 4 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 3 0 75
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 1 0 50
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 9 10

Fizik 7 2 4 29

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Elektrik Devreleri Lambalı Devreler 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Mol Kavramı 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 3 0

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0
Kan Grupları 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar Hayvanlar 1 0 0 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 0 1 0
Küçük Moleküllerin Taşınması Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DUYGU HAN 142 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,035 214,320 2 16 16 511 6681

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 7 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 10 12,50 31 5,04 2,98 14,61

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,57 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,39 0,79 2,62

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,11 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,75 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 3 4 2,00 10 3,82 3,52 8,44

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 2,75 1,88 9,07

Toplam: 120 18 16 14,00 12 11,00 7,85 32,75

TYT Türkçe ebcDCDEe   ebBBCAE  cbbE A E d    BC  A 

Cevap Anahtarı A DAEDCDECBCDAABBCAEDEACCEDABEECABECBCDBAB

TYT Sosyal    Ade          CaBe

Cevap Anahtarı A CBDAECABDEEAADCDCDBD

TYT Matematik                b   d                    

Cevap Anahtarı A CEADDBECECDABBADBEBCBBDDDBECACAEEBDBACCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 10 38

Türkçe 40 15 10 38

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Üslup ve İçerik 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 2 3 22
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Giriş 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 2 1 40
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 1 0 25
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 3 4 15

Tarih-1 5 1 1 20

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Temel Kavramlar 4 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İKBAL YTNR 193 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
127,553 214,320 3 21 21 542 7201

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 7 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 28 1,00 3 5,04 2,98 14,61

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,57 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,39 0,79 2,62

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,11 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,75 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 3,82 3,52 8,44

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 2,75 1,88 9,07

Toplam: 120 17 35 8,25 7 11,00 7,85 32,75

TYT Türkçe e aDaab cC  ecBabaDbebddacBEdecadaBCedba

Cevap Anahtarı A DAEDCDECBCDAABBCAEDEACCEDABEECABECBCDBAB

TYT Sosyal edc  dA   EeccCDCD D

Cevap Anahtarı A CBDAECABDEEAADCDCDBD

TYT Matematik    DD                                   

Cevap Anahtarı A CEADDBECECDABBADBEBCBBDDDBECACAEEBDBACCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 28 20

Türkçe 40 8 28 20

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 2 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Üslup ve İçerik 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 1 7 11
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri Giriş 1 1 0 100
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 1 4 20
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 1 3 25
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 7 7 35

Tarih-1 5 0 3 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

TYT Matematik 40 2 0 5

Matematik-1 40 2 0 5

Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Temel Kavramlar 4 2 0 50
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
N Y 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
126,195 214,320 4 23 23 546 7235

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 7 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 9 5,75 14 5,04 2,98 14,61

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,57 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,39 0,79 2,62

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,11 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,75 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 3,82 3,52 8,44

Toplam: 120 12 15 8,25 7 11,00 7,85 32,75

TYT Türkçe cebcECD    a bBaCA  aaE                A

Cevap Anahtarı B DDAEECDDCBCBAABECAACDEECBDACEEBECACBBDBA

TYT Sosyal a adA    a     CDbaB

Cevap Anahtarı B DCBEAACDEBECAADCDDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 9 20

Türkçe 40 8 9 20

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100
Üslup ve İçerik 1 1 0 100
Kökler 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 1 0 11
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Giriş 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 1 3 20
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 0 0 0
Paragraf Tamamlama 2 0 0 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 4 6 20

Tarih-1 5 1 3 20

XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 1 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 0 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SAVAŞ KAHRAMAN ATEŞ 194 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
120,023 214,320 5 32 32 566 7409

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 7 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 25 5,75 14 5,04 2,98 14,61

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,57 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,39 0,79 2,62

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,11 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,75 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 4 15 0,25 1 3,82 3,52 8,44

Matematik-1 40 3 7 1,25 3 2,75 1,88 9,07

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,38 0,05 0,77

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,00 0,05 1,26

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,38 -0,06 0,64

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 -0,75 0,03 2,68

Toplam: 120 20 56 6,00 5 11,00 7,85 32,75

TYT Türkçe aAcbCbEbeb bA  CAEeEeaCdbeaccddBaadCeacB

Cevap Anahtarı A DAEDCDECBCDAABBCAEDEACCEDABEECABECBCDBAB

TYT Sosyal eaDcbabcbdEcAbd Caeb

Cevap Anahtarı A CBDAECABDEEAADCDCDBD

TYT Matematik aEcbcaECdb                              

Cevap Anahtarı A CEADDBECECDABBADBEBCBBDDDBECACAEEBDBACCD

TYT Fen aaabbdeeCc          

Cevap Anahtarı A CEDDDEBCCADAEBEADCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 25 30

Türkçe 40 12 25 30

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Üslup ve İçerik 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 2 7 22
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri Giriş 1 0 1 0
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 1 0 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 3 2 60
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 1 3 25
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 4 15 20

Tarih-1 5 1 4 20

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 5 0

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 1 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

TYT Matematik 40 3 7 8

Matematik-1 40 3 7 8

Oran-Orantı Kavramları 1 0 1 0
Temel Kavramlar 4 1 3 25
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 1 0 25
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 9 5

Fizik 7 0 7 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektrik Devreleri Lambalı Devreler 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya 7 1 2 14

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar Hayvanlar 1 0 0 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 0 0 0
Küçük Moleküllerin Taşınması Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AE 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
103,258 214,320 5 43 43 593 7855

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 7 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 29 -2,25 -6 3,11 2,98 14,61

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,43 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,86 0,79 2,62

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,61 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,61 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 1 4 0,00 0 4,50 3,52 8,44

Matematik-1 40 3 1 2,75 7 1,88 1,88 9,07

Toplam: 120 9 34 0,50 0 8,61 7,85 32,75

TYT Türkçe becDC db acbceeaAaecdedaDdacaeddaaeC    

Cevap Anahtarı A DAEDCDECBCDAABBCAEDEACCEDABEECABECBCDBAB

TYT Sosyal                ceDdb

Cevap Anahtarı A CBDAECABDEEAADCDCDBD

TYT Matematik C  D       A   e                        

Cevap Anahtarı A CEADDBECECDABBADBEBCBBDDDBECACAEEBDBACCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 5 29 13

Türkçe 40 5 29 13

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 0 50
Üslup ve İçerik 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 1 5 11
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Giriş 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 0 2 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 1 4 20
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 1 2 25
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 1 4 5

Tarih-1 5 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

TYT Matematik 40 3 1 8

Matematik-1 40 3 1 8

Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Temel Kavramlar 4 1 0 25
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT YILDIRIM 160 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
120,798 214,320 3 30 30 562 7380

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 7 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 29 2,75 7 3,11 2,98 14,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,43 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,86 0,79 2,62

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,61 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,61 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 4,50 3,52 8,44

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,05 0,77

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,05 1,26

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,06 0,64

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,25 0,03 2,68

Toplam: 120 15 34 6,50 5 8,61 7,85 32,75

TYT Türkçe abcdECaDbaCeAcBcbAcaeadbBDdaacda ceaBbcd

Cevap Anahtarı B DDAEECDDCBCBAABECAACDEECBDACEEBECACBBDBA

TYT Sosyal DCeEA a         Dc d

Cevap Anahtarı B DCBEAACDEBECAADCDDDB

TYT Fen      e              

Cevap Anahtarı B DCBDEDECACEBDAAEEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 29 25

Türkçe 40 10 29 25

Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100
Üslup ve İçerik 1 1 0 100
Kökler 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 0 9 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri Giriş 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 1 4 20
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 2 2 50
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 5 4 25

Tarih-1 5 4 1 80

XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 1 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 0 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Allah-İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Elektrik Devreleri Lambalı Devreler 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar Hayvanlar 1 0 0 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 0 0 0
Küçük Moleküllerin Taşınması Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA 234 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,498 214,320 1 3 3 257 3743

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 7 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 3,11 2,98 14,61

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,43 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 0,86 0,79 2,62

Felsefe 5 4 0 4,00 80 0,61 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 0,61 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 4,50 3,52 8,44

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 1,88 1,88 9,07

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,05 0,77

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,05 1,26

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,06 0,64

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,25 0,03 2,68

Toplam: 120 40 18 35,50 30 8,61 7,85 32,75

TYT Türkçe D  cECbcaBCBAABECAcCaEaaBDAaEEBaeACdBDBb

Cevap Anahtarı B DDAEECDDCBCBAABECAACDEECBDACEEBECACBBDBA

TYT Sosyal DdaEdACD BE AADCDDDd

Cevap Anahtarı B DCBEAACDEBECAADCDDDB

TYT Matematik D                                       

Cevap Anahtarı B DCEACDBECEADBEBCBBADDBECBBDDCAEEADBBCDAC

TYT Fen  e                  

Cevap Anahtarı B DCBDEDECACEBDAAEEDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 13 63

Türkçe 40 25 13 63

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100
Üslup ve İçerik 1 1 0 100
Kökler 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 4 5 44
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Giriş 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 3 2 60
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 4 0 100
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 14 4 70

Tarih-1 5 2 3 40

XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 0 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Temel Kavramlar 4 1 0 25
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Sıvı Basıncı ve Özellikleri Gaz Basıncı 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Elektrik Devreleri Lambalı Devreler 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar Hayvanlar 1 0 0 0
Canlılardaki Organik Bileşikler 1 0 0 0
Küçük Moleküllerin Taşınması Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
H 133 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
120,703 214,320 4 31 31 563 7384

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 7 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 11 3,25 8 3,11 2,98 14,61

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,43 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,86 0,79 2,62

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,61 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,61 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 4,50 3,52 8,44

Toplam: 120 11 18 6,50 5 8,61 7,85 32,75

TYT Türkçe bAcDCbbe a eABcCcb     d                

Cevap Anahtarı A DAEDCDECBCDAABBCAEDEACCEDABEECABECBCDBAB

TYT Sosyal C  A  A    cADbcaedb

Cevap Anahtarı A CBDAECABDEEAADCDCDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 11 15

Türkçe 40 6 11 15

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Üslup ve İçerik 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Giriş 1 0 1 0
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 0 2 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 0 0 0
Paragraf Tamamlama 2 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 5 7 25

Tarih-1 5 2 0 40

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 0 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İSMET BULUT 158 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
92,863 214,320 7 46 46 600 8034

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 7 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 35 -3,75 -9 3,11 2,98 14,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,43 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,86 0,79 2,62

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,61 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,61 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 4,50 3,52 8,44

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 1,88 1,88 9,07

Toplam: 120 11 54 -2,50 -2 8,61 7,85 32,75

TYT Türkçe bcebbCbbbedeebcaCeAdacdeeDdaacdadceaBbce

Cevap Anahtarı B DDAEECDDCBCBAABECAACDEECBDACEEBECACBBDBA

TYT Sosyal DbaEAcbDcacadbaecbad

Cevap Anahtarı B DCBEAACDEBECAADCDDDB

TYT Matematik cC      a A        e                    

Cevap Anahtarı B DCEACDBECEADBEBCBBADDBECBBDDCAEEADBBCDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 5 35 13

Türkçe 40 5 35 13

Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
Üslup ve İçerik 1 1 0 100
Kökler 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 1 8 11
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri Giriş 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 0 5 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 2 2 50
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 4 16 20

Tarih-1 5 3 2 60

XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 1 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Allah-İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik-1 40 2 3 5

Temel Kavramlar 4 0 1 0
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 1 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NECO REİS 134 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
97,575 214,320 6 44 44 597 7981

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 7 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 35 -3,75 -9 3,11 2,98 14,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,43 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,86 0,79 2,62

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,61 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,61 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 4,50 3,52 8,44

Matematik-1 40 3 2 2,50 6 1,88 1,88 9,07

Toplam: 120 12 53 -1,25 -1 8,61 7,85 32,75

TYT Türkçe bcebaCbbbBdeebcaaeAdacdeeDdaaacadceaBbce

Cevap Anahtarı B DDAEECDDCBCBAABECAACDEECBDACEEBECACBBDBA

TYT Sosyal DbaEAcbDcacadbaecbad

Cevap Anahtarı B DCBEAACDEBECAADCDDDB

TYT Matematik DC      a A        e                    

Cevap Anahtarı B DCEACDBECEADBEBCBBADDBECBBDDCAEEADBBCDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 5 35 13

Türkçe 40 5 35 13

Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 0 3 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
Üslup ve İçerik 1 1 0 100
Kökler 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 1 8 11
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri Giriş 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 0 5 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 2 2 50
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 4 16 20

Tarih-1 5 3 2 60

XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 1 0
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Allah-İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik 40 3 2 8

Matematik-1 40 3 2 8

Temel Kavramlar 4 1 0 25
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 4 0 1 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 2 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN BUĞRA ARS 155 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,963 214,320 2 12 12 498 6522

Puanı Hesaplanan: 50 50 604 8083

Katılımlar: 7 61 61 620 8498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 25 3,75 9 3,11 2,98 14,61

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,43 1,64 2,08

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,86 0,79 2,62

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,61 0,40 1,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 0,61 0,69 2,16

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 4,50 3,52 8,44

Toplam: 120 23 32 15,00 13 8,61 7,85 32,75

TYT Türkçe ceEbCDEa     BBbbaeadCaaDdBacacdaeabbcdB

Cevap Anahtarı A DAEDCDECBCDAABBCAEDEACCEDABEECABECBCDBAB

TYT Sosyal CBDAEaABabbAAbdDCDBe

Cevap Anahtarı A CBDAECABDEEAADCDCDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 25 25

Türkçe 40 10 25 25

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Üslup ve İçerik 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 9 0 9 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri Giriş 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 0 5 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 2 2 50
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 13 7 65

Tarih-1 5 5 0 100

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Şekilsel ve İşlevsel Bölgeler 1 1 0 100
Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'nin Yer Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Öne Çıkan Problemler 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
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