
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MERSİN ANAMUR Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi TYT 4. DENEME 2022-2023 (1.OTURUM) 61 61 620 8498

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 18,4 15,1 14,61 9,8 5,3 8,44 10,1 3,9 9,07 4,0 5,3 2,68 42,2 29,6 34,80 214,320

Okul Ortalaması 8,7 22,9 2,98 5,5 7,8 3,52 3,6 6,9 1,88 1,8 7,2 0,03 19,6 44,8 8,41 133,470

KATILIMLAR

1 122 BURAK BÜNYAMİN YLDRM12B 16 11 13,25 17 3 16,25 15 1 14,75 2 9 -0,25 50 24 44,00 248,908 1 1 1 132 2358

2 312 SAMİ BURAK DOĞAN 11B 23 17 18,75 17 3 16,25 8 6 6,50 3 5 1,75 51 31 43,25 241,045 1 2 2 155 2644

3 234 BÜŞRA 12C 25 13 21,75 14 4 13,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 40 18 35,50 213,498 1 3 3 257 3743

4 0 E Ö 11A 17 10 14,50 3 8 1,00 10 4 9,00 5 13 1,75 35 35 26,25 188,088 1 4 4 361 4892

5 406 GÜLMİRA DOĞAN 11A 17 10 14,50 3 3 2,25 9 5 7,75 1 5 -0,25 30 23 24,25 181,528 2 5 5 386 5184

6 0 E B 11A 21 18 16,50 7 6 5,50 28 24 22,00 172,875 3 6 6 414 5552

7 227 ÖMER ÖZATLI 12A 18 19 13,25 10 8 8,00 1 1 0,75 29 28 22,00 170,378 1 7 7 426 5657

8 496 ENES D C 11A 12 25 5,75 8 7 6,25 8 15 4,25 5 15 1,25 33 62 17,50 157,918 4 8 8 464 6168

9 409 YUSUF İŞCAN 11A 11 8 9,00 5 3 4,25 5 4 4,00 1 3 0,25 22 18 17,50 157,895 5 9 9 465 6170

10 402 MEVLÜTA YÜRÜK 11A 9 12 6,00 0 1 -0,25 9 3 8,25 1 2 0,50 19 18 14,50 150,725 6 10 10 487 6429

11 4 EŞŞE NUR O* AR 12A 13 1 12,75 13 1 12,75 148,068 2 11 11 497 6520

12 155 OSMAN BUĞRA ARS 12C 10 25 3,75 13 7 11,25 23 32 15,00 147,963 2 12 12 498 6522

13 464 AŞLI ATEŞ 11B 9 14 5,50 8 1 7,75 1 3 0,25 1 0 1,00 19 18 14,50 146,130 2 13 13 504 6595

14 477 DİLARA 11B 12 16 8,00 0 1 -0,25 7 6 5,50 19 23 13,25 145,213 3 14 14 508 6636

15 460 TOMMY VERCETTİ 11A 9 10 6,50 6 1 5,75 3 8 1,00 18 19 13,25 145,148 7 15 15 509 6640

16 142 DUYGU HAN 12B 15 10 12,50 3 4 2,00 0 2 -0,50 18 16 14,00 144,035 2 16 16 511 6681

17 0 YUN S YILDIZ 11A 10 22 4,50 7 6 5,50 5 6 3,50 2 10 -0,50 24 44 13,00 143,605 8 17 17 513 6694

18 455 SEMİHA KILINÇ 11B 10 26 3,50 9 2 8,50 1 1 0,75 1 1 0,75 21 30 13,50 143,370 4 18 18 514 6700

19 461 YILDIZ BÖLÜKBAŞI 11B 7 10 4,50 7 1 6,75 1 3 0,25 15 14 11,50 136,830 5 19 19 524 6911

20 510 İBRAHİM B 11A 13 26 6,50 8 12 5,00 4 12 1,00 0 7 -1,75 25 57 10,75 135,233 9 20 20 527 6961

21 193 İKBAL YTNR 12B 8 28 1,00 7 7 5,25 2 0 2,00 17 35 8,25 127,553 3 21 21 542 7201

22 442 DAMLA K 11B 10 25 3,75 5 2 4,50 3 11 0,25 18 38 8,50 127,238 6 22 22 544 7209

23 0 N Y 12B 8 9 5,75 4 6 2,50 12 15 8,25 126,195 4 23 23 546 7235

24 401 FATMAŞAHİN 11A 5 35 -3,75 5 10 2,50 7 9 4,75 6 9 3,75 23 63 7,25 125,070 10 24 24 549 7265

25 441 YAĞMUR 11B 10 19 5,25 4 4 3,00 0 3 -0,75 14 26 7,50 123,393 7 25 25 554 7318

26 469 MATMAZEL 11B 6 14 2,50 5 5 3,75 1 1 0,75 12 20 7,00 122,765 8 26 26 556 7329

27 423 BEYZANUR BOSTAN 11A 7 23 1,25 6 6 4,50 2 4 1,00 15 33 6,75 122,165 11 27 27 557 7345

28 448 YASEMİN 11B 9 23 3,25 3 2 2,50 3 8 1,00 0 1 -0,25 15 34 6,50 121,333 9 28 28 560 7371

29 458 ZÜHAL ZEYBEK 11B 6 18 1,50 7 9 4,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 14 31 6,25 120,828 10 29 29 561 7379

30 160 BERAT YILDIRIM 12C 10 29 2,75 5 4 4,00 0 1 -0,25 15 34 6,50 120,798 3 30 30 562 7380

31 133 H 12C 6 11 3,25 5 7 3,25 11 18 6,50 120,703 4 31 31 563 7384

32 194 SAVAŞ KAHRAMAN ATEŞ12B 12 25 5,75 4 15 0,25 3 7 1,25 1 9 -1,25 20 56 6,00 120,023 5 32 32 566 7409

33 0 BE E 11 8 17 3,75 4 14 0,50 3 14 -0,50 4 7 2,25 19 52 6,00 118,163 1 33 33 570 7457

34 0 ESİLA   2 35 -6,75 7 6 5,50 5 4 4,00 4 7 2,25 18 52 5,00 117,998 1 34 34 572 7467

35 424 BİLGE YILMAZ 11B 10 30 2,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 13 32 5,00 115,855 11 35 35 579 7530

36 506 SMT DENİZ 11A 5 28 -2,00 7 3 6,25 3 9 0,75 0 1 -0,25 15 41 4,75 115,838 12 36 36 580 7531

37 452 HAK N UYSAL 11B 5 26 -1,50 8 12 5,00 3 7 1,25 3 13 -0,25 19 58 4,50 115,290 12 37 37 581 7540

38 434 11A 7 31 -0,75 6 6 4,50 3 9 0,75 0 1 -0,25 16 47 4,25 114,170 13 38 38 582 7567

39 429 FATMA UYSAL 11A 8 25 1,75 5 5 3,75 2 11 -0,75 0 1 -0,25 15 42 4,50 114,008 14 39 39 583 7572

40 503 ARDA ŞİMŞEK 11B 6 19 1,25 5 12 2,00 4 16 0,00 15 47 3,25 110,370 13 40 40 586 7663

41 511 TANSU IŞIK 11A 5 16 1,00 4 15 0,25 2 9 -0,25 5 15 1,25 16 55 2,25 106,683 15 41 41 588 7766

42 407 SALİH DÜĞÜL 11A 8 27 1,25 3 6 1,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 14 50 1,50 105,103 16 42 42 590 7812

43 0 AE 12C 5 29 -2,25 1 4 0,00 3 1 2,75 9 34 0,50 103,258 5 43 43 593 7855

44 134 NECO REİS 12C 5 35 -3,75 4 16 0,00 3 2 2,50 12 53 -1,25 97,575 6 44 44 597 7981

45 0 ZRY 11A 6 19 1,25 0 1 -0,25 1 9 -1,25 1 8 -1,00 8 37 -1,25 95,505 17 45 45 598 8015

46 158 İSMET BULUT 12C 5 35 -3,75 4 16 0,00 2 3 1,25 11 54 -2,50 92,863 7 46 46 600 8034

47 417 YUSUF ÖZ 11A 8 30 0,50 6 14 2,50 6 34 -2,50 2 18 -2,50 22 96 -2,00 92,855 18 47 47 601 8035

48 219 TESNİM HAMMAL 11B 6 34 -2,50 3 17 -1,25 1 0 1,00 10 51 -2,75 91,858 14 48 48 602 8041
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 18,4 15,1 14,61 9,8 5,3 8,44 10,1 3,9 9,07 4,0 5,3 2,68 42,2 29,6 34,80 214,320

Okul Ortalaması 8,7 22,9 2,98 5,5 7,8 3,52 3,6 6,9 1,88 1,8 7,2 0,03 19,6 44,8 8,41 133,470

KATILIMLAR

49 0 MENDERES DİPBAKUZ 11A 2 18 -2,50 3 8 1,00 3 6 1,50 1 19 -3,75 9 51 -3,75 89,978 19 49 49 603 8050

50 431 MELİKE SOLĞUN 11A 3 36 -6,00 3 17 -1,25 3 9 0,75 3 12 0,00 12 74 -6,50 79,855 20 50 50 604 8078

51 433 ALİGOSMANSIŞIK 11B 8 32 0,00 7 13 3,75 15 45 3,75

52 476 TUĞBA ELMALI 11B 5 20 0,00 5 20 0,00

53 472 SEMANUR TAŞ 11B 7 29 -0,25 4 14 0,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 11 48 -1,00

54 24 B Y 12B 6 31 -1,75 2 7 0,25 1 4 0,00 9 42 -1,50

55 419 MEVLÜT ALTUN 11A 6 31 -1,75 6 31 -1,75

56 226 AK 12B 7 33 -1,25 2 7 0,25 0 4 -1,00 9 44 -2,00

57 514 DENİZ 11A 4 30 -3,50 5 14 1,50 1 7 -0,75 10 51 -2,75

58 508 AYŞE KILINÇ 11A 3 26 -3,50 4 16 0,00 3 13 -0,25 2 5 0,75 12 60 -3,00

59 462 ESMA NUR PARILDAR 11A 3 37 -6,25 6 13 2,75 2 19 -2,75 6 14 2,50 17 83 -3,75

60 502 AYŞO 11A 2 23 -3,75 4 12 1,00 2 13 -1,25 1 4 0,00 9 52 -4,00

61 432 HASAN ALİ ŞİMŞEK FB 11B 7 33 -1,25 4 16 0,00 4 36 -5,00 1 19 -3,75 16 104 -10,00
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