
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MERSİN ANAMUR Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)(16-19 ARALIK) 22 338 8478 232956

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,54 8,30 25,46 2,00 2,18 1,45 1,98 1,77 1,54 2,69 1,44 2,33 3,83 0,67 3,66 0,02 0,01 0,01 13,67 4,13 12,64 2,45 2,06 1,94 2,20 1,78 1,75 2,02 1,28 1,70 58,40 23,62 52,48 269,230

Okul Ortalaması 18,14 12,55 15,00 1,33 1,90 0,86 1,71 1,48 1,35 1,76 1,48 1,39 3,52 0,95 3,29 0,00 0,00 0,00 2,36 3,36 1,52 1,00 1,38 0,66 0,13 0,25 0,06 0,38 0,13 0,34 30,33 23,48 24,47 182,830

KATILIMLAR

1 122 BURAK BÜNYAMİN YL 12B 25 12 22,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 10 2 9,50 1 3 0,25 50 21 44,75 247,798 133388

2 234 BUSRA SANDAL 12C 34 6 32,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 48 16 44,00 240,315 141665

3 143 AYŞE NAZ GÖKMEN 12A 29 8 27,00 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 2 3 1,25 4 4 3,00 42 18 37,50 220,705 163479

4 124 SİBEL  ÇAM 12B 26 10 23,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 41 14 37,50 219,200 164984

5 24 B Y 12B 25 12 22,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 4 0 4,00 5 4 4,00 1 0 1,00 41 25 34,75 212,408 172223

6 227 ÖMER ÖZATLI 12A 25 12 22,00 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 39 21 33,75 207,938 176795

7 142 DUYGU HAN 12B 26 7 24,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 3 1,25 36 16 32,00 202,208 182488

8 155 OSMAN BUĞRA ARS 12C 22 16 18,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 34 24 28,00 188,980 194262

9 193 İKBAL YTNR 12B 18 14 14,50 1 2 0,50 3 1 2,75 2 0 2,00 3 2 2,50 1 1 0,75 1 0 1,00 29 20 24,00 176,455 203479

10 226 AK 12B 22 15 18,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 3 0,25 3 1 2,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 30 25 23,75 174,205 204971

11 0 NUR YSN 12B 20 9 17,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 4 1 3,75 26 13 22,75 172,140 206275

12 195 FURKAN BEKAR 12A 17 11 14,25 1 4 0,00 2 1 1,75 4 1 3,75 3 8 1,00 2 5 0,75 1 0 1,00 30 30 22,50 171,583 206612

13 194 SAVAŞ KAHRAMAN AT 12B 22 15 18,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 1 6 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 29 26 22,50 170,823 207078

14 123 İLKNUR ARICI 12B 14 11 11,25 1 0 1,00 1 1 0,75 5 0 5,00 0 2 -0,50 21 14 17,50 155,333 215316

15 133 HAZAL 12C 12 11 9,25 1 3 0,25 1 1 0,75 2 3 1,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 22 20 17,00 153,968 215927

16 232 MERYEM 12B 8 10 5,50 2 0 2,00 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 0 4 -1,00 20 16 16,00 150,525 217369

17 21 BURCU OĞUR 12C 13 14 9,50 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 18 16 14,00 144,465 219643

18 159 KÜBRA ŞEKER 12C 12 14 8,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 17 27 10,25 132,478 223445

19 13 MUZAFFER DEMİR 12B 6 19 1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 5 0 5,00 3 2 2,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 18 33 9,75 132,285 223509

20 158 İSMET BULUT 12C 9 4 8,00 0 1 -0,25 9 5 7,75

21 102 ABC 10 11 7,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 13 22 7,50

22 128 KORAY UYGUR 12C 4 35 -4,75 2 2 1,50 6 37 -3,25



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)(16-19
ARALIK)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ABC 102

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 1 22 338 8478 232956

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 11 7,25 18 7,25 15,00 25,46

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,00 0,86 1,45

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 -1,00 1,35 1,54

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,25 1,39 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,00 3,29 3,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 11 0,25 1 0,25 6,88 8,99

Toplam: 120 13 22 7,50 6 7,50 22,92 50,53

TYT Türkçe BECacabE a b D cbdDEAEcdD               

Cevap Anahtarı B BECBABAECBCDBDDDCADEAEDBDDCABEDACECAAAEB

TYT Sosyal dcdbAc deaBcEbd          

Cevap Anahtarı B BDACADDEABBDECAAEBECEACAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 11 25

Türkçe 40 10 11 25

Metni yorumlar. 4 2 2 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 19 3 2 16
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 0 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 1 2 25
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 6 2 3 33
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 3 11 12

Tarih-1 5 1 4 20

Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 4 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)(16-19
ARALIK)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZ GÖKMEN 143 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,705 269,230 1 3 224 6054 163479

Puanı Hesaplanan: 19 333 8331 228907

Katılımlar: 3 22 338 8478 232956

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 21,08 15,00 25,46

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,67 0,86 1,45

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,67 1,35 1,54

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,58 1,39 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,92 3,29 3,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 7,83 6,88 8,99

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 1,75 1,52 12,64

Toplam: 120 42 18 37,50 31 31,25 22,92 50,53

TYT Türkçe E BBABAC  BDBDabAbCEeEADBaADaBECEAAAEBde

Cevap Anahtarı A ECBBABACECBDBDDDADCEDEADBCADDBECEAAAEBCA

TYT Sosyal ABc   Ab BEa ACbecCB     

Cevap Anahtarı A ABDACDADEBEBDACEAECBEABAC

TYT Matematik   dEeC baE    E                         

Cevap Anahtarı A DCCEDCACCECBACEAECCEAEEDDDBCDCADCCBEAEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 8 73

Türkçe 40 29 8 73

Metni yorumlar. 4 4 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 0 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 19 15 4 79
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 0 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 4 0 100
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 6 3 3 50
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 6 36

Tarih-1 5 2 1 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 4 10

Matematik-1 40 4 4 10

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 2 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 1 1 7
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)(16-19
ARALIK)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BEKAR 195 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,583 269,230 3 12 292 7533 206612

Puanı Hesaplanan: 19 333 8331 228907

Katılımlar: 3 22 338 8478 232956

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 11 14,25 36 21,08 15,00 25,46

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,67 0,86 1,45

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,67 1,35 1,54

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,58 1,39 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 3,29 3,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 7,83 6,88 8,99

Matematik-1 40 3 8 1,00 3 1,75 1,52 12,64

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,75 0,66 1,94

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,06 1,75

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,00 0,34 1,70

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 1,75 1,06 5,38

Toplam: 120 30 30 22,50 19 31,25 22,92 50,53

TYT Türkçe eaCBeBdb B DB bbCcDE E BDDCbcc ACE      

Cevap Anahtarı B BECBABAECBCDBDDDCADEAEDBDDCABEDACECAAAEB

TYT Sosyal Beebdb E B     AEBcC     

Cevap Anahtarı B BDACADDEABBDECAAEBECEACAB

TYT Matematik  EDaaaa eEc                a  e         

Cevap Anahtarı B CEDCCDCACEABCECEACECDEEADDCDBCDABCCAEEAE

TYT Fen dACbbae       B     

Cevap Anahtarı B AACCEDBBEDAECDBEADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 11 43

Türkçe 40 17 11 43

Metni yorumlar. 4 1 3 25
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 19 7 4 37
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 3 0 75
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 6 3 3 50
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 7 6 28

Tarih-1 5 1 4 20

Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 8 8

Matematik-1 40 3 8 8

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 1 1 7
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 5 15

Fizik 7 2 5 29

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 1 0
Ses dalgalarının tıp, denizcilik, sanat ve coğrafya alanlarında kullanımına örnekler verir. 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)(16-19
ARALIK)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖZATLI 227 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,938 269,230 2 6 241 6526 176795

Puanı Hesaplanan: 19 333 8331 228907

Katılımlar: 3 22 338 8478 232956

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 21,08 15,00 25,46

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,67 0,86 1,45

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,67 1,35 1,54

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,58 1,39 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 3,29 3,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 7,83 6,88 8,99

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 1,75 1,52 12,64

Toplam: 120 39 21 33,75 28 31,25 22,92 50,53

TYT Türkçe ECcBABA   BcdaDDcbCEDEADBaAccBECEbeAcBCA

Cevap Anahtarı A ECBBABACECBDBDDDADCEDEADBCADDBECEAAAEBCA

TYT Sosyal eBcd  eDcBEBDACEAcCB     

Cevap Anahtarı A ABDACDADEBEBDACEAECBEABAC

TYT Matematik D  Eaa  a                               

Cevap Anahtarı A DCCEDCACCECBACEAECCEAEEDDDBCDCADCCBEAEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 12 63

Türkçe 40 25 12 63

Metni yorumlar. 4 3 1 75
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 19 14 5 74
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 1 3 25
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 6 4 2 67
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 12 6 48

Tarih-1 5 1 3 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik-1 40 2 3 5

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 1 1 7
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)(16-19
ARALIK)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AK 226 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,205 269,230 6 10 286 7470 204971

Puanı Hesaplanan: 19 333 8331 228907

Katılımlar: 11 22 338 8478 232956

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 16,23 15,00 25,46

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,00 0,86 1,45

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,55 1,35 1,54

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,20 1,39 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,02 3,29 3,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 7,77 6,88 8,99

Matematik-1 40 0 4 -1,00 -3 1,67 1,52 12,64

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,79 0,66 1,94

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,08 0,06 1,75

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,17 0,34 1,70

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 1,04 1,06 5,38

Toplam: 120 30 25 23,75 20 25,93 22,92 50,53

TYT Türkçe ECBBABA c  DaDaDcDCEDEcaeaADDacCEbAdacCe

Cevap Anahtarı A ECBBABACECBDBDDDADCEDEADBCADDBECEAAAEBCA

TYT Sosyal  aa   AD  a edCE cCB     

Cevap Anahtarı A ABDACDADEBEBDACEAECBEABAC

TYT Matematik    a  b d               e               

Cevap Anahtarı A DCCEDCACCECBACEAECCEAEEDDDBCDCADCCBEAEEA

TYT Fen       D        B    

Cevap Anahtarı A CAAECBDDBECADEDBEACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 15 55

Türkçe 40 22 15 55

Metni yorumlar. 4 4 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 19 8 11 42
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 2 1 50
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 6 4 2 67
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 6 6 24

Tarih-1 5 0 2 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 4 0

Matematik-1 40 0 4 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 3 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 0 10

Fizik 7 1 0 14

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Ses dalgalarının tıp, denizcilik, sanat ve coğrafya alanlarında kullanımına örnekler verir. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 7 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)(16-19
ARALIK)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
B Y 24 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,408 269,230 3 5 236 6369 172223

Puanı Hesaplanan: 19 333 8331 228907

Katılımlar: 11 22 338 8478 232956

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 16,23 15,00 25,46

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,00 0,86 1,45

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,55 1,35 1,54

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,20 1,39 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,02 3,29 3,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 7,77 6,88 8,99

Matematik-1 40 5 4 4,00 10 1,67 1,52 12,64

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,79 0,66 1,94

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,08 0,06 1,75

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,17 0,34 1,70

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,04 1,06 5,38

Toplam: 120 41 25 34,75 29 25,93 22,92 50,53

TYT Türkçe BECBABd  B DaDcbCcDEAEDdDDaABcDbCECAAbac

Cevap Anahtarı B BECBABAECBCDBDDDCADEAEDBDDCABEDACECAAAEB

TYT Sosyal BaAbeDDbeBaaEad EBEC     

Cevap Anahtarı B BDACADDEABBDECAAEBECEACAB

TYT Matematik  aD ab A E   E E        a               

Cevap Anahtarı B CEDCCDCACEABCECEACECDEEADDCDBCDABCCAEEAE

TYT Fen      D              

Cevap Anahtarı B AACCEDBBEDAECDBEADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 12 63

Türkçe 40 25 12 63

Metni yorumlar. 4 3 1 75
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 19 12 7 63
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 3 1 75
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 6 3 3 50
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 9 40

Tarih-1 5 2 3 40

Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 4 13

Matematik-1 40 5 4 13

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 1 1 7
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 1 0 14

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 1 0 100
Ses dalgalarının tıp, denizcilik, sanat ve coğrafya alanlarında kullanımına örnekler verir. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)(16-19
ARALIK)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK BÜNYAMİN YL 122 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,798 269,230 1 1 189 4975 133388

Puanı Hesaplanan: 19 333 8331 228907

Katılımlar: 11 22 338 8478 232956

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 16,23 15,00 25,46

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,00 0,86 1,45

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,55 1,35 1,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,20 1,39 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 3,29 3,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 7,77 6,88 8,99

Matematik-1 40 10 2 9,50 24 1,67 1,52 12,64

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,79 0,66 1,94

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,08 0,06 1,75

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,17 0,34 1,70

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,04 1,06 5,38

Toplam: 120 50 21 44,75 37 25,93 22,92 50,53

TYT Türkçe ECaBeecb  eDeDDD DCEDEAcBCbDDBECEeAbcBCA

Cevap Anahtarı A ECBBABACECBDBDDDADCEDEADBCADDBECEAAAEBCA

TYT Sosyal ABDd  ecEBEaDACEAECB     

Cevap Anahtarı A ABDACDADEBEBDACEAECBEABAC

TYT Matematik DC Eb    E    E E   A      CD Ae        

Cevap Anahtarı A DCCEDCACCECBACEAECCEAEEDDDBCDCADCCBEAEEA

TYT Fen eeAb                

Cevap Anahtarı A CAAECBDDBECADEDBEACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 12 63

Türkçe 40 25 12 63

Metni yorumlar. 4 1 3 25
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 19 13 6 68
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 2 2 50
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 6 5 0 83
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 4 56

Tarih-1 5 3 1 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 2 25

Matematik-1 40 10 2 25

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 4 0 29
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 1 3 14

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Ses dalgalarının tıp, denizcilik, sanat ve coğrafya alanlarında kullanımına örnekler verir. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)(16-19
ARALIK)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DUYGU HAN 142 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,208 269,230 4 7 248 6720 182488

Puanı Hesaplanan: 19 333 8331 228907

Katılımlar: 11 22 338 8478 232956

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 16,23 15,00 25,46

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,00 0,86 1,45

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,55 1,35 1,54

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,20 1,39 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,02 3,29 3,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 7,77 6,88 8,99

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 1,67 1,52 12,64

Toplam: 120 36 16 32,00 27 25,93 22,92 50,53

TYT Türkçe BE BABA  B   D bCcDEAEadDDCbacDACECAAAEB

Cevap Anahtarı B BECBABAECBCDBDDDCADEAEDBDDCABEDACECAAAEB

TYT Sosyal   dde  c Ba ECAAEBcC     

Cevap Anahtarı B BDACADDEABBDECAAEBECEACAB

TYT Matematik  a  C   a                  D   c        

Cevap Anahtarı B CEDCCDCACEABCECEACECDEEADDCDBCDABCCAEEAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 7 65

Türkçe 40 26 7 65

Metni yorumlar. 4 4 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 0 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 19 15 4 79
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 2 0 50
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 6 3 2 50
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 6 32

Tarih-1 5 0 3 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik-1 40 2 3 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)(16-19
ARALIK)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İKBAL YTNR 193 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,455 269,230 5 9 284 7419 203479

Puanı Hesaplanan: 19 333 8331 228907

Katılımlar: 11 22 338 8478 232956

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 16,23 15,00 25,46

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,00 0,86 1,45

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,55 1,35 1,54

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,20 1,39 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,02 3,29 3,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 7,77 6,88 8,99

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 1,67 1,52 12,64

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,79 0,66 1,94

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,08 0,06 1,75

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,17 0,34 1,70

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,04 1,06 5,38

Toplam: 120 29 20 24,00 20 25,93 22,92 50,53

TYT Türkçe ECcBbeA      Db daCEcEADeCdDDcbCE decBCA

Cevap Anahtarı A ECBBABACECBDBDDDADCEDEADBCADDBECEAAAEBCA

TYT Sosyal ea A a DEB B  CEAcCa     

Cevap Anahtarı A ABDACDADEBEBDACEAECBEABAC

TYT Matematik    E            a                       

Cevap Anahtarı A DCCEDCACCECBACEAECCEAEEDDDBCDCADCCBEAEEA

TYT Fen       D             

Cevap Anahtarı A CAAECBDDBECADEDBEACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 14 45

Türkçe 40 18 14 45

Metni yorumlar. 4 1 3 25
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 19 11 7 58
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 1 0 25
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 6 2 3 33
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 5 36

Tarih-1 5 1 2 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 0 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 1 1 7
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 1 0 14

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Ses dalgalarının tıp, denizcilik, sanat ve coğrafya alanlarında kullanımına örnekler verir. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 7 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)(16-19
ARALIK)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR ARICI 123 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,333 269,230 9 14 306 7845 215316

Puanı Hesaplanan: 19 333 8331 228907

Katılımlar: 11 22 338 8478 232956

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 11 11,25 28 16,23 15,00 25,46

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,00 0,86 1,45

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,55 1,35 1,54

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,20 1,39 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 3,29 3,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 7,77 6,88 8,99

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 1,67 1,52 12,64

Toplam: 120 21 14 17,50 15 25,93 22,92 50,53

TYT Türkçe a BBbBA    b  b ebCc EAbBa D BcCE A   Ce

Cevap Anahtarı A ECBBABACECBDBDDDADCEDEADBCADDBECEAAAEBCA

TYT Sosyal  B      cB     EAECB     

Cevap Anahtarı A ABDACDADEBEBDACEAECBEABAC

TYT Matematik   d a                                   

Cevap Anahtarı A DCCEDCACCECBACEAECCEAEEDDDBCDCADCCBEAEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 11 35

Türkçe 40 14 11 35

Metni yorumlar. 4 2 2 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 0 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 19 9 4 47
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 6 1 4 17
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 7 1 28

Tarih-1 5 1 0 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)(16-19
ARALIK)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM 232 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,525 269,230 10 16 313 7914 217369

Puanı Hesaplanan: 19 333 8331 228907

Katılımlar: 11 22 338 8478 232956

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 10 5,50 14 16,23 15,00 25,46

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,00 0,86 1,45

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,55 1,35 1,54

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,20 1,39 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 3,29 3,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 7,77 6,88 8,99

Matematik-1 40 0 4 -1,00 -3 1,67 1,52 12,64

Toplam: 120 20 16 16,00 13 25,93 22,92 50,53

TYT Türkçe c eB Bd      ab Cecb *D aD      CEC     

Cevap Anahtarı B BECBABAECBCDBDDDCADEAEDBDDCABEDACECAAAEB

TYT Sosyal B  C DDb BaDE  AEBEC     

Cevap Anahtarı B BDACADDEABBDECAAEBECEACAB

TYT Matematik d cb a                                  

Cevap Anahtarı B CEDCCDCACEABCECEACECDEEADDCDBCDABCCAEEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 10 20

Türkçe 40 8 10 20

Metni yorumlar. 4 1 2 25
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 19 3 2 16
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 0 1 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 6 1 4 17
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 2 48

Tarih-1 5 2 0 40

Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 4 0

Matematik-1 40 0 4 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)(16-19
ARALIK)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUZAFFER DEMİR 13 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
132,285 269,230 11 19 323 8128 223509

Puanı Hesaplanan: 19 333 8331 228907

Katılımlar: 11 22 338 8478 232956

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 19 1,25 3 16,23 15,00 25,46

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,00 0,86 1,45

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,55 1,35 1,54

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,20 1,39 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 3,29 3,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 7,77 6,88 8,99

Matematik-1 40 3 2 2,50 6 1,67 1,52 12,64

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,79 0,66 1,94

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,08 0,06 1,75

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,17 0,34 1,70

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,04 1,06 5,38

Toplam: 120 18 33 9,75 8 25,93 22,92 50,53

TYT Türkçe Bc cAd a  bDabecdAedbceabD caE          

Cevap Anahtarı B BECBABAECBCDBDDDCADEAEDBDDCABEDACECAAAEB

TYT Sosyal Bebd b c Bcadb AEBEC     

Cevap Anahtarı B BDACADDEABBDECAAEBECEACAB

TYT Matematik C     b    c  C A                       

Cevap Anahtarı B CEDCCDCACEABCECEACECDEEADDCDBCDABCCAEEAE

TYT Fen   C aD ad           

Cevap Anahtarı B AACCEDBBEDAECDBEADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 19 15

Türkçe 40 6 19 15

Metni yorumlar. 4 1 2 25
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 19 2 6 11
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 2 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 1 2 25
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 6 1 5 17
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 7 9 28

Tarih-1 5 1 3 20

Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 4 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 2 8

Matematik-1 40 3 2 8

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 1 1 7
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 3 10

Fizik 7 2 1 29

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 1 0 100
Ses dalgalarının tıp, denizcilik, sanat ve coğrafya alanlarında kullanımına örnekler verir. 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)(16-19
ARALIK)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NUR YSN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,140 269,230 7 11 290 7516 206275

Puanı Hesaplanan: 19 333 8331 228907

Katılımlar: 11 22 338 8478 232956

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 9 17,75 44 16,23 15,00 25,46

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,00 0,86 1,45

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,55 1,35 1,54

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,20 1,39 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,02 3,29 3,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 7,77 6,88 8,99

Toplam: 120 26 13 22,75 19 25,93 22,92 50,53

TYT Türkçe ECBBbBA       b bD EDEAad ADDBdCE AddBCe

Cevap Anahtarı A ECBBABACECBDBDDDADCEDEADBCADDBECEAAAEBCA

TYT Sosyal b     e cB    CEAcCB     

Cevap Anahtarı A ABDACDADEBEBDACEAECBEABAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 9 50

Türkçe 40 20 9 50

Metni yorumlar. 4 3 1 75
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 19 11 6 58
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 0 0 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 6 2 2 33
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 6 4 24

Tarih-1 5 0 1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)(16-19
ARALIK)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SAVAŞ KAHRAMAN AT 194 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,823 269,230 8 13 294 7549 207078

Puanı Hesaplanan: 19 333 8331 228907

Katılımlar: 11 22 338 8478 232956

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 16,23 15,00 25,46

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,00 0,86 1,45

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,55 1,35 1,54

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,20 1,39 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,02 3,29 3,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 7,77 6,88 8,99

Matematik-1 40 1 6 -0,50 -1 1,67 1,52 12,64

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,79 0,66 1,94

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,08 0,06 1,75

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,17 0,34 1,70

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,04 1,06 5,38

Toplam: 120 29 26 22,50 19 25,93 22,92 50,53

TYT Türkçe cECBABbbCdeDaDaDCcbE E eDDCAcc ACEeAAcEc

Cevap Anahtarı B BECBABAECBCDBDDDCADEAEDBDDCABEDACECAAAEB

TYT Sosyal a      deB     AEBcC     

Cevap Anahtarı B BDACADDEABBDECAAEBECEACAB

TYT Matematik b e a a  c   E                 d        

Cevap Anahtarı B CEDCCDCACEABCECEACECDEEADDCDBCDABCCAEEAE

TYT Fen  d         E        

Cevap Anahtarı B AACCEDBBEDAECDBEADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 15 55

Türkçe 40 22 15 55

Metni yorumlar. 4 2 2 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 19 11 6 58
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 2 33
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 2 2 50
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 6 3 3 50
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 5 4 20

Tarih-1 5 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 6 3

Matematik-1 40 1 6 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Ses dalgalarının tıp, denizcilik, sanat ve coğrafya alanlarında kullanımına örnekler verir. 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)(16-19
ARALIK)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SİBEL  ÇAM 124 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,200 269,230 2 4 227 6110 164984

Puanı Hesaplanan: 19 333 8331 228907

Katılımlar: 11 22 338 8478 232956

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 16,23 15,00 25,46

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,00 0,86 1,45

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,55 1,35 1,54

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,20 1,39 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,02 3,29 3,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 7,77 6,88 8,99

Toplam: 120 41 14 37,50 31 25,93 22,92 50,53

TYT Türkçe ECaBAeA   a eDDDADCEDbAaBedDDBECEAAAbBCe

Cevap Anahtarı A ECBBABACECBDBDDDADCEDEADBCADDBECEAAAEBCA

TYT Sosyal ABDACDdDbBEaD CEAcCB     

Cevap Anahtarı A ABDACDADEBEBDACEAECBEABAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 10 65

Türkçe 40 26 10 65

Metni yorumlar. 4 2 2 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 19 13 6 68
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 1 2 25
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 6 6 0 100
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 4 60

Tarih-1 5 5 0 100

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)(16-19
ARALIK)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU OĞUR 21 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,465 269,230 4 17 319 8001 219643

Puanı Hesaplanan: 19 333 8331 228907

Katılımlar: 7 22 338 8478 232956

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 14 9,50 24 11,57 15,00 25,46

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 0,83 0,86 1,45

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,21 1,35 1,54

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,17 1,39 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,67 3,29 3,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 5,88 6,88 8,99

Toplam: 120 18 16 14,00 12 16,82 22,92 50,53

TYT Türkçe EecBbBA d BDee bccCEb   d b  cECE A   Ce

Cevap Anahtarı A ECBBABACECBDBDDDADCEDEADBCADDBECEAAAEBCA

TYT Sosyal  B       B d  C AE a     

Cevap Anahtarı A ABDACDADEBEBDACEAECBEABAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 14 33

Türkçe 40 13 14 33

Metni yorumlar. 4 2 2 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 19 6 4 32
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 2 2 50
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 6 2 3 33
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 5 2 20

Tarih-1 5 1 0 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 1 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)(16-19
ARALIK)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BUSRA SANDAL 234 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,315 269,230 1 2 196 5258 141665

Puanı Hesaplanan: 19 333 8331 228907

Katılımlar: 7 22 338 8478 232956

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 11,57 15,00 25,46

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,83 0,86 1,45

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,35 1,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,17 1,39 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,67 3,29 3,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 5,88 6,88 8,99

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 0,50 1,52 12,64

Toplam: 120 48 16 44,00 37 16,82 22,92 50,53

TYT Türkçe BaCBABAcaBaDBDbDCADEAEDBDDCABEDACEeAAAEB

Cevap Anahtarı B BECBABAECBCDBDDDCADEAEDBDDCABEDACECAAAEB

TYT Sosyal BaAdbDeb BaDECeAEBEC     

Cevap Anahtarı B BDACADDEABBDECAAEBECEACAB

TYT Matematik e    e   E                    eA        

Cevap Anahtarı B CEDCCDCACEABCECEACECDEEADDCDBCDABCCAEEAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

Metni yorumlar. 4 3 1 75
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 19 18 1 95
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 3 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 4 0 100
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 6 5 1 83
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 7 48

Tarih-1 5 2 3 40

Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik-1 40 2 3 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)(16-19
ARALIK)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL 133 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,968 269,230 3 15 308 7859 215927

Puanı Hesaplanan: 19 333 8331 228907

Katılımlar: 7 22 338 8478 232956

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 11 9,25 23 11,57 15,00 25,46

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,83 0,86 1,45

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,21 1,35 1,54

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,17 1,39 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,67 3,29 3,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 5,88 6,88 8,99

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,66 1,94

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,06 1,75

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,75 0,34 1,70

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,50 1,06 5,38

Toplam: 120 22 20 17,00 14 16,82 22,92 50,53

TYT Türkçe B CBABA dc DaccaCcb AEa     c    ECe    

Cevap Anahtarı B BECBABAECBCDBDDDCADEAEDBDDCABEDACECAAAEB

TYT Sosyal Bee b  Ee acECdAEBEC     

Cevap Anahtarı B BDACADDEABBDECAAEBECEACAB

TYT Fen  e            c A   

Cevap Anahtarı B AACCEDBBEDAECDBEADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 11 30

Türkçe 40 12 11 30

Metni yorumlar. 4 3 0 75
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 19 4 2 21
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 1 3 25
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 6 2 4 33
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 9 7 36

Tarih-1 5 1 3 20

Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 1 0 0 0
Ses dalgalarının tıp, denizcilik, sanat ve coğrafya alanlarında kullanımına örnekler verir. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)(16-19
ARALIK)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İSMET BULUT 158 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 7 22 338 8478 232956

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 4 8,00 20 11,57 15,00 25,46

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 0,50 1,52 12,64

Toplam: 120 9 5 7,75 6 16,82 22,92 50,53

TYT Türkçe ECBBABe b BDdDa                         

Cevap Anahtarı A ECBBABACECBDBDDDADCEDEADBCADDBECEAAAEBCA

TYT Matematik  a                                      

Cevap Anahtarı A DCCEDCACCECBACEAECCEAEEDDDBCDCADCCBEAEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 4 23

Türkçe 40 9 4 23

Metni yorumlar. 4 4 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 19 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 3 1 75
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 6 0 1 0
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)(16-19
ARALIK)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY UYGUR 128 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 7 22 338 8478 232956

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 35 -4,75 -12 11,57 15,00 25,46

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,83 0,86 1,45

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,21 1,35 1,54

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,17 1,39 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,67 3,29 3,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8 5,88 6,88 8,99

Toplam: 120 6 37 -3,25 -3 16,82 22,92 50,53

TYT Türkçe beceA cedadbdcabecdacbbeddcbeeadaAedbcCA

Cevap Anahtarı A ECBBABACECBDBDDDADCEDEADBCADDBECEAAAEBCA

TYT Sosyal                EecC      

Cevap Anahtarı A ABDACDADEBEBDACEAECBEABAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 4 35 10

Türkçe 40 4 35 10

Metni yorumlar. 4 1 2 25
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 19 3 16 16
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 3 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 0 4 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 6 0 6 0
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 2 2 8

Tarih-1 5 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)(16-19
ARALIK)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA ŞEKER 159 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
132,478 269,230 5 18 321 8125 223445

Puanı Hesaplanan: 19 333 8331 228907

Katılımlar: 7 22 338 8478 232956

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 14 8,50 21 11,57 15,00 25,46

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,83 0,86 1,45

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,35 1,54

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,17 1,39 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 2,67 3,29 3,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 13 1,75 9 5,88 6,88 8,99

Toplam: 120 17 27 10,25 9 16,82 22,92 50,53

TYT Türkçe  c dea dee D  bb cc   eBDD c   ACEeAAAEB

Cevap Anahtarı B BECBABAECBCDBDDDCADEAEDBDDCABEDACECAAAEB

TYT Sosyal BaAdbDebA deceAebec      

Cevap Anahtarı B BDACADDEABBDECAAEBECEACAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 14 30

Türkçe 40 12 14 30

Metni yorumlar. 4 0 2 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 19 10 3 53
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 2 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 1 1 25
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 6 0 4 0
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 5 13 20

Tarih-1 5 2 3 40

Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 4 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)(16-19
ARALIK)

MERSİN / ANAMUR / Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN BUĞRA ARS 155 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,980 269,230 2 8 266 7121 194262

Puanı Hesaplanan: 19 333 8331 228907

Katılımlar: 7 22 338 8478 232956

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 11,57 15,00 25,46

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,83 0,86 1,45

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,21 1,35 1,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,17 1,39 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,67 3,29 3,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 5,88 6,88 8,99

Toplam: 120 34 24 28,00 23 16,82 22,92 50,53

TYT Türkçe dCBBbBead  baacDADaEDEbbBCbDDBECEAeAEaCe

Cevap Anahtarı A ECBBABACECBDBDDDADCEDEADBCADDBECEAAAEBCA

TYT Sosyal AaDeaceDEBEaeACEeECB     

Cevap Anahtarı A ABDACDADEBEBDACEAECBEABAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 16 55

Türkçe 40 22 16 55

Metni yorumlar. 4 2 2 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 19 12 7 63
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 2 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 4 0 3 0
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 6 4 2 67
Metnin üslup özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 8 48

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
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