
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MERSİN ANAMUR Anamur Borsa İstanbul  İmam Hatip Lisesi 2023- TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME- 294 94 406 9294

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,3 13,2 15,99 9,6 5,6 8,19 8,9 4,8 7,72 3,8 3,7 2,90 41,6 27,2 34,80 210,770

Okul Ortalaması 13,6 17,2 9,32 6,8 7,2 4,99 2,9 4,9 1,62 1,7 3,6 0,81 25,0 33,0 16,74 148,540

KATILIMLAR

1 0 BURAKGALİBA 12B 25 5 23,75 9 5 7,75 10 5 8,75 44 15 40,25 232,915 1 1 1 75 3291

2 234 BUSRA SANDAL 12B 30 6 28,50 11 9 8,75 2 0 2,00 1 0 1,00 44 15 40,25 228,618 2 2 2 84 3447

3 413 ENS BEKR 11A 23 14 19,50 3 2 2,50 9 7 7,25 12 8 10,00 47 31 39,25 226,278 1 3 3 89 3534

4 312 SAMİ BURAK DOĞAN 11B 27 11 24,25 14 5 12,75 1 1 0,75 42 17 37,75 220,385 1 4 4 104 3760

5 406 GÜLMİRA DOĞAN 11A 20 7 18,25 8 1 7,75 9 5 7,75 4 6 2,50 41 19 36,25 219,090 2 5 5 105 3806

6 374 EYVAZ ÖZTÜRK 11A 21 8 19,00 14 5 12,75 5 5 3,75 4 11 1,25 44 29 36,75 218,768 3 6 6 106 3820

7 486 ZEYNEP KAYA 11C 17 19 12,25 14 6 12,50 7 6 5,50 4 1 3,75 42 32 34,00 210,558 1 7 7 131 4198

8 490 ZELİHA MAVZER 11C 17 19 12,25 14 6 12,50 5 6 3,50 4 1 3,75 40 32 32,00 203,018 2 8 8 150 4540

9 478 BERRA KARADAĞ 11C 20 15 16,25 11 8 9,00 7 7 5,25 1 1 0,75 39 31 31,25 202,230 3 9 9 151 4573

10 0 SİBEL ÇAM 12B 16 7 14,25 18 1 17,75 34 8 32,00 202,008 3 10 10 152 4586

11 405 SEMANUR DNZ 11A 21 10 18,50 7 8 5,00 9 8 7,00 0 4 -1,00 37 30 29,50 197,970 4 11 11 165 4774

12 481 MUTLU ÇETİN 11C 18 19 13,25 10 8 8,00 8 1 7,75 1 3 0,25 37 31 29,25 197,500 4 12 12 166 4796

13 435 KÜBRA 11A 20 11 17,25 7 7 5,25 5 4 4,00 5 5 3,75 37 27 30,25 197,430 5 13 13 167 4800

14 479 NURGÜL ASLAN 11C 22 15 18,25 9 8 7,00 5 2 4,50 1 9 -1,25 37 34 28,50 193,443 5 14 14 180 4999

15 0 SCARFACE 11B 21 9 18,75 8 4 7,00 3 1 2,75 32 14 28,50 192,088 2 15 15 185 5066

16 155 OSMANBUĞRA ARS 12C 19 11 16,25 14 6 12,50 0 1 -0,25 33 18 28,50 190,533 1 16 16 186 5123

17 24 B Y 12B 21 16 17,00 6 4 5,00 5 3 4,25 2 2 1,50 34 25 27,75 190,188 4 17 17 187 5138

18 409 YUSUF CAN 11A 15 14 11,50 11 6 9,50 5 4 4,00 4 5 2,75 35 29 27,75 189,973 6 18 18 190 5146

19 226 AK 12B 22 14 18,50 4 2 3,50 5 2 4,50 1 0 1,00 32 18 27,50 189,590 5 19 19 193 5165

20 483 EFİL 11A 18 21 12,75 8 12 5,00 13 27 6,25 6 14 2,50 45 74 26,50 187,228 7 20 20 202 5283

21 462 ESMA NUR PARILDAR 11A 19 19 14,25 7 8 5,00 5 8 3,00 5 6 3,50 36 41 25,75 182,645 8 21 21 219 5564

22 493 MERVE ÇALIŞKAN 11C 13 14 9,50 11 8 9,00 6 6 4,50 3 3 2,25 33 31 25,25 182,468 6 22 22 220 5576

23 142 DUYGU HAN 12B 20 7 18,25 9 7 7,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 30 18 25,50 181,363 6 23 23 221 5627

24 431 MELİKE SOLĞUN 11A 15 23 9,25 10 8 8,00 5 7 3,25 6 6 4,50 36 44 25,00 180,348 9 24 24 224 5681

25 449 SULE 11C 18 8 16,00 9 2 8,50 27 10 24,50 177,845 7 25 25 233 5820

26 510 İBRAHİM BEKAR 11A 20 15 16,25 10 10 7,50 4 16 0,00 1 2 0,50 35 43 24,25 176,890 10 26 26 234 5871

27 411 RÜVEYDA 11C 16 14 12,50 12 7 10,25 1 5 -0,25 3 6 1,50 32 32 24,00 175,855 8 27 27 237 5927

28 460 FURKAN ERTUĞAN 11A 14 21 8,75 9 6 7,50 2 3 1,25 9 10 6,50 34 40 24,00 175,483 11 28 28 238 5944

29 480 AYŞE AKBAŞ 11C 21 16 17,00 7 11 4,25 4 7 2,25 1 7 -0,75 33 41 22,75 173,648 9 29 29 251 6041

30 448 YASEMİN KURT 11B 19 18 14,50 8 3 7,25 1 1 0,75 1 2 0,50 29 24 23,00 173,385 3 30 30 252 6049

31 442 DAMLA KUMRU 11B 18 13 14,75 8 2 7,50 26 15 22,25 170,685 4 31 31 259 6195

32 378 SPİDERMAN 11B 20 12 17,00 6 5 4,75 0 1 -0,25 26 18 21,50 168,025 5 32 32 264 6337

33 195 FURKAN BEKAR 12A 12 8 10,00 4 3 3,25 7 5 5,75 2 4 1,00 25 20 20,00 166,640 1 33 33 265 6410

34 453 PETRİK BEYTMIN 11B 16 16 12,00 11 7 9,25 0 2 -0,50 27 25 20,75 165,728 6 34 34 268 6457

35 402 MA Y 11A 14 10 11,50 1 2 0,50 6 2 5,50 3 3 2,25 24 17 19,75 165,273 12 35 35 269 6482

36 477 SENBENİTANIMIYOSUN 11C 17 15 13,25 4 6 2,50 4 4 3,00 25 25 18,75 161,205 10 36 36 280 6659

37 464 ASLI ATEŞ 11B 13 9 10,75 9 4 8,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 23 16 19,00 161,013 7 37 37 281 6668

38 194 SAVAŞ 12B 13 14 9,50 8 2 7,50 2 3 1,25 1 2 0,50 24 21 18,75 160,273 7 38 38 282 6699

39 193 İKBAL YTNR 12B 15 19 10,25 7 7 5,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 25 27 18,25 157,090 8 39 39 287 6850

40 444 ESMA ALÇIN 11C 18 9 15,75 2 2 1,50 20 11 17,25 154,585 11 40 40 294 6972

41 219 TESNİM HAMMAL 11B 20 12 17,00 0 2 -0,50 20 14 16,50 151,835 8 41 41 303 7094

42 440 ARI 11B 12 11 9,25 4 2 3,50 3 0 3,00 19 13 15,75 151,775 9 42 42 304 7097

43 0 N Y 12B 14 17 9,75 9 10 6,50 23 27 16,25 151,675 9 43 43 305 7102

44 441 YAĞMUR KUMRU 11B 14 18 9,50 6 7 4,25 2 0 2,00 22 25 15,75 151,203 10 44 44 306 7137

45 160 BERAT YILDIRIM 12C 11 14 7,50 11 9 8,75 0 1 -0,25 22 24 16,00 150,845 2 45 45 307 7154

46 0 İSİMSİZ 12B 12 11 9,25 10 9 7,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 22 24 16,00 150,548 10 46 46 308 7173

47 450 PERİPELLA 11B 15 7 13,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 18 10 15,50 148,953 11 47 47 309 7242

48 123 İ A 12B 13 15 9,25 9 7 7,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 22 27 15,25 148,210 11 48 48 312 7281
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Genel Ortalama 19,3 13,2 15,99 9,6 5,6 8,19 8,9 4,8 7,72 3,8 3,7 2,90 41,6 27,2 34,80 210,770
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KATILIMLAR

49 7 O B 12B 13 18 8,50 7 11 4,25 2 0 2,00 22 29 14,75 148,043 12 49 49 313 7288

50 0 BALKIZZ 11A 17 13 13,75 2 6 0,50 2 9 -0,25 3 9 0,75 24 37 14,75 146,310 13 50 50 316 7352

51 506 SAMET DENİZZ 11A 11 20 6,00 6 2 5,50 2 7 0,25 3 1 2,75 22 30 14,50 145,615 14 51 51 317 7380

52 400 GREEN 11A 11 23 5,25 8 12 5,00 4 7 2,25 5 14 1,50 28 56 14,00 145,518 15 52 52 320 7386

53 514 DENİZ TOPRAK 11A 15 16 11,00 7 11 4,25 1 5 -0,25 0 3 -0,75 23 35 14,25 145,263 16 53 53 321 7395

54 133 HAZAL KOÇ 12C 14 11 11,25 4 5 2,75 18 16 14,00 144,378 3 54 54 322 7444

55 496 ENES DOĞAN COŞKUN 11A 12 19 7,25 6 6 4,50 8 32 0,00 2 0 2,00 28 57 13,75 143,215 17 55 55 327 7496

56 511 TANSU IŞIK 11A 9 26 2,50 5 2 4,50 5 2 4,50 5 15 1,25 24 45 12,75 142,973 18 56 56 330 7510

57 159 KÜBRA ŞEKER 12C 11 14 7,50 6 9 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 19 24 13,00 141,495 4 57 57 335 7585

58 401 LİLA 11A 9 22 3,50 9 11 6,25 5 11 2,25 4 14 0,50 27 58 12,50 141,070 19 58 58 336 7613

59 21 BURCU OĞUR 12C 12 13 8,75 7 10 4,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 20 29 12,75 140,420 5 59 59 337 7644

60 419 MEVLÜT ALTUN 11A 12 19 7,25 5 5 3,75 2 3 1,25 19 27 12,25 139,660 20 60 60 340 7683

61 508 AYŞE KILINÇ 11A 12 28 5,00 8 11 5,25 2 2 1,50 22 41 11,75 137,048 21 61 61 345 7774

62 452 HAKAN UYSAL 11B 11 21 5,75 7 6 5,50 18 27 11,25 135,825 12 62 62 346 7825

63 582 ZEHRA GÜL KOÇAK 11A 8 13 4,75 5 3 4,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 15 17 10,75 135,460 22 63 63 347 7848

64 420 MENDERES DİPBAKU Z 11A 7 12 4,00 2 6 0,50 9 5 7,75 0 13 -3,25 18 36 9,00 133,940 23 64 64 350 7892

65 458 ZÜHAL ZEYBEK 11B 9 22 3,50 8 10 5,50 1 4 0,00 2 3 1,25 20 39 10,25 132,378 13 65 65 353 7950

66 492 SENDEBENİTANIMIYOSUN11C 9 21 3,75 8 7 6,25 17 28 10,00 131,913 12 66 66 354 7966

67 408 MERCEDES 11A 11 20 6,00 5 10 2,50 2 8 0,00 3 6 1,50 21 44 10,00 131,380 24 67 67 357 7991

68 0 TIRCIHAKAN 11A 6 1 5,75 4 1 3,75 10 2 9,50 130,208 25 68 68 360 8031

69 1453 AAA 11B 1 0 1,00 3 0 3,00 2 0 2,00 3 0 3,00 9 0 9,00 129,120 14 69 69 361 8064

70 427 EMRAH ÇAM 11A 11 29 3,75 6 5 4,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 18 38 8,50 126,888 26 70 70 364 8125

71 102 ABC 12B 9 10 6,50 2 2 1,50 11 12 8,00 125,355 13 71 71 365 8172

72 455 SEMİHA KILINÇ 11B 11 22 5,50 6 13 2,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 18 40 8,00 125,055 15 72 72 366 8182

73 415 SCANIA 11A 9 30 1,50 8 12 5,00 1 0 1,00 18 42 7,50 124,560 27 73 73 367 8196

74 429 FATMA UYSAL 11A 12 24 6,00 4 11 1,25 2 7 0,25 18 42 7,50 123,915 28 74 74 370 8214

75 469 MELEK TUFAN 11B 5 5 3,75 5 5 3,75 0 1 -0,25 10 11 7,25 122,945 16 75 75 371 8236

76 13 MUZAFFER DEMİR 12B 9 18 4,50 3 2 2,50 12 20 7,00 122,245 14 76 76 372 8261

77 424 BİLGE YILMAZ 11B 10 16 6,00 2 5 0,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 13 25 6,75 121,578 17 77 77 373 8282

78 134 NECATİ KADİROĞLU 12C 13 21 7,75 6 14 2,50 3 21 -2,25 1 9 -1,25 23 65 6,75 120,370 6 78 78 378 8320

79 433 ALİ OSMAN IŞIK 11B 10 30 2,50 5 15 1,25 2 6 0,50 3 4 2,00 20 55 6,25 119,658 18 79 79 379 8339

80 0 HUYSUZ 11A 4 32 -4,00 3 17 -1,25 11 14 7,50 6 14 2,50 24 77 4,75 118,948 29 80 80 380 8357

81 0 ÖMER ÖZATLI 12A 10 23 4,25 4 14 0,50 3 6 1,50 0 6 -1,50 17 49 4,75 116,295 2 81 81 381 8432

82 423 BEYZANUR BOSTAN 11A 9 29 1,75 6 9 3,75 1 6 -0,50 2 8 0,00 18 52 5,00 115,683 30 82 82 384 8449

83 476 TUĞBA ELMALI 11B 10 27 3,25 2 8 0,00 3 9 0,75 2 6 0,50 17 50 4,50 114,563 19 83 83 385 8479

84 503 ARDA ŞİMŞEK 11B 10 16 6,00 3 9 0,75 3 20 -2,00 3 12 0,00 19 57 4,75 113,828 20 84 84 386 8505

85 128 KORAY UYGUR 12C 10 30 2,50 5 15 1,25 4 16 0,00 19 61 3,75 111,913 7 85 85 387 8541

86 407 MAN THE ALL 11A 5 35 -3,75 6 14 2,50 3 8 1,00 3 5 1,75 17 62 1,50 105,073 31 86 86 390 8702

87 502 AYŞE DEMİR 11A 5 24 -1,00 3 11 0,25 3 6 1,50 11 41 0,75 103,298 32 87 87 391 8742

88 472 SEMANUR TAŞ 11B 6 27 -0,75 3 13 -0,25 2 2 1,50 1 4 0,00 12 46 0,50 102,483 21 88 88 392 8763

89 0 ANAKİN SKYVALKER 11B 8 32 0,00 3 17 -1,25 10 30 2,50 3 17 -1,25 24 96 0,00 101,750 22 89 89 393 8778

90 434 BETÜL SÖYLEMEZ 11A 7 33 -1,25 7 5 5,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 15 43 4,25

91 40430 NAZLI MELEK KERBALİ 11A 7 30 -0,50 3 2 2,50 10 32 2,00

92 153 ÇAĞATAY CAN YALÇIN 12C 7 33 -1,25 6 14 2,50 0 6 -1,50 3 5 1,75 16 58 1,50

93 432 HASAN ALİ ŞİMŞEK 11B 8 32 0,00 5 15 1,25 4 36 -5,00 6 14 2,50 23 97 -1,25

94 487 ÖMER KURTULUŞ 11C 1 24 -5,00 6 14 2,50 7 38 -2,50
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